证券代码：300247                  证券简称：融捷健康                公告编号：2020-051

1

融捷健康科技股份有限公司

关于持股5%以上股东及其一致行动人减持计划实施进展

暨股份数量减持过半的公告

持股5%以上的股东金道明先生的一致行动人金浩先生保证向本公司提供的信息内

容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

近日，融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东金

道明先生的一致行动人金浩先生出具的《股份减持计划进展情况的告知函》。截至本

公告日，公司持股5%以上股东金道明先生及其一致行动人减持股份数量已达到其预披

露减持计划数量的一半。根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司

股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其减持计划

实施进展情况公告如下：

一、已披露的减持计划

2020年02月27日公司披露了持股5%以上股东金道明先生及其一致行动人减持预披

露公告，持股5%以上股东金道明先生及其一致行动人计划自减持计划公告之日起十五

个交易日后的六个月内，以集中竞价等深交所相关规则允许的方式减持本公司股份

16,000,000股（占本公司总股本比例1.99%）。

具体内容详见公司于2020年02月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网

站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、股份减持情况

1、截至本公告日公司股东金浩先生减持股份具体情况列示如下

股东名称 减持方式 减持期间
减持均价

（元/股）

减持股数

（股）
减持比例

金浩 集中竞价 2020-06-24 2.51 544,000 0.0677%

集中竞价 2020-06-26 2.47 3,000 0.0004%

集中竞价 2020-06-30 2.45 90,000 0.0112%

集中竞价 2020-07-01 2.43 1,504 0.0002%

集中竞价 2020-07-02 2.45 1,313,400 0.1634%

集中竞价 2020-07-03 2.48 102,000 0.0127%

集中竞价 2020-07-06 2.55 510,800 0.0635%

集中竞价 2020-07-07 2.60 318,300 0.0396%

集中竞价 2020-07-08 2.60 920,000 0.1144%

集中竞价 2020-07-09 2.70 1,259,600 0.1567%

集中竞价 2020-07-10 2.67 8,000 0.0010%

集中竞价 2020-07-13 2.66 859,700 0.1069%

集中竞价 2020-07-14 2.73 111,000 0.0138%

集中竞价 2020-07-15 2.92 76,000 0.0095%

集中竞价 2020-07-16 2.73 40,000 0.0050%

集中竞价 2020-07-20 2.66 330,000 0.0410%

集中竞价 2020-07-21 2.80 261,000 0.0325%

集中竞价 2020-07-23 2.76 488,000 0.0607%

集中竞价 2020-07-24 2.82 340,000 0.0423%

集中竞价 2020-07-27 2.81   1,384,100 0.1721%

合计 8,960,404 1.1144%

2、持股5%以上股东金道明先生及其一致行动人减持后持股情况

股东名册 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数

（股）

占总股本

比例（%）

股数

（股）

占总股本

比例（%）

持股 5%以

上股东金

道明先生

及其一致

行动人

合计持有股份 84,147,952 10.4656 75,187,548 9.3512

其中:无限售条件股份 10,147,738 1.2621 75,187,548 9.3512

     有限售条件股份 74,000,214 9.2035 0 0

三、其他相关说明

1、持股5%以上股东金道明先生及其一致行动人不属于公司控股股东，其减持行为

不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营造成影

响。

2、根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第九条、《上市公司股东

及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第四条的规定，在任意连续90个自

然日内，通过集中竞价交易方式减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。此次持

股5%以上股东金道明先生的一致行动人金浩先生采用集中竞价交易方式超额减持了公

司股份920,000股，超额减持部分股份占公司总股本比例为0.1144%。

公司董事会在收到金浩先生的《股份减持计划进展情况的告知函》后，发现上述

违规现象，立即告知金浩先生，要求其严格按照国家法律法规、《创业板股票上市规

则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司股东及董事、监事、高级管理

人员减持股份实施细则》等规定，诚实守信、规范股票买卖行为，认真和及时地履行

信息披露义务，有关人员已认识到错误的严重性，承诺吸取教训、及时整改，杜绝上

述问题的再次发生。

3、公司将持续关注持股5%以上股东金道明先生及其一致行动人股份减持计划实施

进展情况，督促其按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2020年08月05日