证券代码：300684         证券简称：中石科技       公告编号：2020-077

北京中石伟业科技股份有限公司

关于特定股东减持公司股份的补充公告

股东北京盛景未名创业投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内

容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年 7 月 31 日，北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或

“中石科技”）披露了《关于特定股东减持公司股份的提示公告》（公告编号：

2020-075），北京盛景未名创业投资中心（有限合伙）（以下简称“盛景未名”）

计划通过证券交易所集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过

10,512,000 股，即不超过公司总股本的 3.74%，现将有关情况补充公告如下：

一、本次减持计划的减持期间为自 2020 年 7 月 31 日起三个交易日后的 12

个月内。

二、除上述事项外，公司于 2020 年 7 月 31 日披露的《关于特定股东减持

公司股份的提示公告》（公告编号：2020-075）中关于减持计划的其他内容不变。

三、备查文件

1.《关于减持北京中石伟业科技股份有限公司股份告知函的补充说明》

特此公告。

                                     北京中石伟业科技股份有限公司

董 事 会

                                                  2020年 8月 10日