证券代码：600301    证券简称：ST南化    公告编号：临 2020-24

南宁化工股份有限公司

关于前十大股东持股情况的公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产并

募集配套资金事项，因有关事项尚存不确定性，为了保证公平信息披露，维护投

资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票（证

券简称：ST 南化，证券代码：600301）自 2020 年 8月 18日（星期二）开市起

停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日，具体内容详见公司于 2020年 8月 17

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁化工股份有限公司关

于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：临 2020-23）。

根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，

现将公司停牌前一个交易日（2020年 8月 17 日）登记在册的前十名股东的名称

及持股数量、前十名无限售条件流通股股东的名称及持股数量、股东总人数等信

息披露如下：

一、 股东总人数

截至 2020年 8月 17日，公司登记在册的股东总数为 7,397户。

二、前十大股东持股情况

公司停牌前一个交易日（2020年 8月 17 日）登记在册的前十名股东的名称

及持股数量如下：

序号 股东名称 持股数量（股）
占公司总股本的

比例（%）

1 南宁化工集团有限公司 75,248,058 32.00

2 南宁产业投资集团有限责任公司 4,462,509 1.90

3 孙伟 4,300,001 1.83

4 柴徐华 3,058,801 1.30

5 陆健 2,676,900 1.14

6 许静波 2,334,800 0.99

7 蓝歆旻 2,158,300 0.92

8 陈林妹 2,133,500 0.91

9 黄英勇 1,545,220 0.66

10 梁忠军 1,540,000 0.65

合计 / 99,458,089 42.30

三、前十大流通股股东持股情况

公司停牌前一个交易日（2020年 8月 17 日）登记在册的前十名无限售条件

流通股股东的名称及持股数量如下：

序号 股东名称 持股数量（股）
占公司总股本的

比例（%）

1 南宁化工集团有限公司 75,248,058 32.00

2 南宁产业投资集团有限责任公司 4,462,509 1.90

3 孙伟 4,300,001 1.83

4 柴徐华 3,058,801 1.30

5 陆健 2,676,900 1.14

6 许静波 2,334,800 0.99

7 蓝歆旻 2,158,300 0.92

8 陈林妹 2,133,500 0.91

9 黄英勇 1,545,220 0.66

10 梁忠军 1,540,000 0.65

合计 / 99,458,089 42.30

公司郑重提示广大投资者：公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大

不确定性，敬请广大投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

南宁化工股份有限公司董事会

2020年 8月 24日