证券代码：688005   证券简称：容百科技   公告编号：2020-034

宁波容百新能源科技股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次权益变动属于减持，不触及要约收购

 本次权益变动后上海哥林企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上

海哥林”）及其一致行动人上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业（有限

合伙）（以下简称“金浦智能”）拥有权益的股份数量为 22,164,300 股，占公司

总股本的比例为 5%

 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化

一、本次权益变动基本情况

1、信息披露义务人基本情况

公司名称： 上海哥林企业管理合伙企业(有限合伙)

注册地址： 上海市杨浦区国和路 60号(集中登记地)

执行事务合伙人： 上海秭金企业管理有限公司

注册资本： 21727.2157 万元

统一社会信用代码： 91310110MA1G8CFX5A

企业类型： 有限合伙企业

经营期限： 2017 年 03月 07日 至 2027 年 03月 06日

股东名称： 张熙（38.31%）、镇江金瀚创业投资合伙企业（有限合伙）

（24.83%）、上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）（22.74%）、

深圳泽安信盈投资中心（有限合伙）（11.37%）、其他股东（2.74%）。

一致行动人基本情况：

公司名称： 上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)

注册地址： 上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888号 865室

执行事务合伙人： 上海金浦智能科技投资管理有限公司

注册资本： 120000 万元

统一社会信用代码： 91310000MA1FL3Q357

企业类型： 有限合伙企业

经营期限： 2017 年 03月 27日 至 2037 年 03月 26日

股东名称： 上海仓杰实业有限公司（43.25%）、上海临港智兆股权投资基金

合伙企业（有限合伙）（16.67%）、上海添泰置业有限公司（16.67%）、镇江高新

创业投资有限公司（8.33%）、上海联明投资集团有限公司（4.17%）、何纪英

（4.17%）、其他股东（6.74%）。

2、权益变动情况

2020 年 9 月 18 日，公司收到上海哥林出具的《简式权益变动报告书》，上

海哥林于 2020 年 9 月 17 日以集中竞价交易方式减持公司股票 81,800 股，减持

后上海哥林持有公司股票 16,164,300股，占公司股份总额的 3.6465%。

3、权益变动前后持股情况

本次权益变动前，上海哥林及金浦智能共持有公司 22,246,100 股股票，占

上市公司已发行股票的 5.0185%。其中，上海哥林持有公司 16,246,100 股股票，

占公司已发行股票的 3.6649%；金浦智能持有公司 6,000,000股股票，占公司已

发行股票的 1.3535%。

本次权益变动完成后，上海哥林及金浦智能持有公司股份数量由

22,246,100股减少至 22,164,300股，持股比例由 5.0185%减少至 5%。其中上海

哥林持有公司股份数量由 16,246,100 股减少至 16,164,300 股，持股比例由

3.6649%减少至 3.6465%。金浦智能持有公司股份数量及持股比例不变。

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关规定，

本次权益变动涉及信息披露义务人上海哥林及其一致行动人金浦智能需要披露

《简式权益变动报告书》，具体内容详见同日披露的《简式权益变动报告书》。

3、本次权益变动后，股东上海哥林及其一致行动人金浦智能仍在其减持计

划实施期间，公司将督促其严格遵守相关减持规定，并及时向投资者披露相关信

息。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

 2020年 9月 19日