证券代码：688008          证券简称：澜起科技        公告编号：2020-029

澜起科技股份有限公司

关于持股 5%以上股东减持公司股份至 5%以下

暨减持比例超过 1%的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次权益变动属于减持，不触及要约收购；

 公司无实际控制人，本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不会

导致公司无实际控制人状态发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经

营；

 本次权益变动后，公司股东萚石一号、萚石二号、萚石三号合计持有公司股

份比例将从 6.08795%减少至 4.99999%，不再是持有公司 5%以上股份的股

东。

澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 18 日收到股东

嘉兴萚石一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“萚石一号”）、嘉兴萚石

二号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“萚石二号”）、嘉兴萚石三号投资

合伙企业（有限合伙）（以下简称“萚石三号”）发来的《关于澜起科技股份有

限公司股东权益变动的告知函》及《简式权益变动报告书》，现将其有关权益变

动情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

1、股东基本情况

股东

名称

嘉兴萚石一号投资合

伙企业（有限合伙）

嘉兴萚石二号投资合

伙企业（有限合伙）

嘉兴萚石三号投资合

伙企业（有限合伙）

注册 浙江省嘉兴市南湖区 浙江省嘉兴市南湖区 浙江省嘉兴市南湖区

地址 南江路 1856 号基金小

镇 2 号楼 111 室-76

南江路 1856 号基金小

镇 2 号楼 111 室-77

南江路 1856 号基金小

镇 2 号楼 111 室-78

企业

类型
有限合伙企业 有限合伙企业 有限合伙企业

委派

代表
方周婕 方周婕 曹颖

主要合

伙人

上海君桐股权投资管

理有限公司、嘉兴铂林

投资管理有限公司等

上海君桐股权投资管

理有限公司、嘉兴铂林

投资管理有限公司等

上海君桐股权投资管

理有限公司、嘉兴铂林

投资管理有限公司等

2、股东本次权益变动情况

2020 年 9 月 3 日至 2020 年 9 月 18 日，公司股东萚石一号、萚石二号、萚

石三号通过大宗交易及集中竞价的方式累计减持公司股份 12,291,950 股（其中，

通过集中竞价方式合计减持 9,291,950 股，通过大宗交易方式合计减持 3,000,000

股，大宗交易受让方在受让后 6 个月内不得转让受让的股份），占公司总股本的

1.08796%。本次权益变动后，萚石一号、萚石二号、萚石三号合计持有公司

56,490,575 股，占公司总股本的 4.99999%，不再是持有公司 5%以上股份的股东。

3、股东本次减持前后持股情况

股东名称

股份性质

本次变动前持有股份 本次变动后持有股份

持股数量

（股）

持股比例

（%）

持股数量

（股）

持股比例

（%）

萚石一号
无限售条件流

通股
22,772,325 2.01558 18,079,244 1.60020

萚石二号
无限售条件流

通股
13,038,000 1.15400 10,947,300 0.96895

萚石三号
无限售条件流

通股
32,972,200 2.91837 27,464,031 2.43085

合计

68,782,525 6.08795 56,490,575 4.99999

注：1、上表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，是由于四舍五入造

成的。2、本次权益变动前后上述股东所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权

委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动属于减持，不涉及资金来源，不触及要约收购。

2、公司无实际控制人，本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，本

次权益变动不会导致公司无实际控制人状态发生变化，不会影响公司的治理结构

和持续经营。

3、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发

行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律、

法规及规范性文件，本次权益变动涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告

书，具体内容详见同日披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

澜起科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 9 月 19 日