证券代码：300116    股票简称：保力新    公告编号：2020-125

保力新能源科技股份有限公司关于

部分重整投资人承诺不减持股票的期限即将届满的提示性

公告

根据陕西坚瑞沃能股份有限公司（原公司名，以下简称“公司”）重整投资

人共青城凯易恒珑投资管理合伙企业（有限合伙）、广西自贸区嘉利和科技

发展合伙企业（有限合伙）、湖北谦鼎信息科技合伙企业（有限合伙）、武

汉诺诚达兴科技有限公司、华润深国投信托有限公司—华润信托·招利 13 号

单一资金信托、陈乙超、阎蕊及郑向阳于 2019 年 12 月 25 日分别向公司出具

的声明，上述重整投资人承诺依照《重整计划》及《重整投资协议》受让的

股份自登记至对应的重整投资人或其指定的证券账户之日起六个月内，上述

重整投资人不以任何形式减持公司的股份。

因上述重整投资人通过公司出资人权益调整程序有条件受让公司实施资本

公积转增股本形成的共计 552,637,178 股已于 2020 年 5 月 12 日登记到各重整投

资人指定的账户，目前承诺期限将至，存在上述重整投资人集中在二级市场上减

持公司股票的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

保力新能源科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十日

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。