证券代码: 300629 证券简称: 新劲刚 公告编号: 2020-136

债券代码: 124001 债券简称: 劲刚定转

债券代码: 124013 债券简称: 劲刚定02

# 广东新劲刚新材料科技股份有限公司 关于控股股东、原董事股份减持计划期限届满 暨实施情况的公告

控股股东王刚先生、原董事彭波女士保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 5 月 7 日披露了《关于公司控股股东、董事减持计划的预披露公告》(以下简称"预披露公告",公告编号: 2020-046),公司控股股东王刚先生(系公司实际控制人之一)计划通过集中竞价和大宗交易的方式(集中竞价自预披露公告之日起十五个交易日后六个月内,大宗交易自预披露公告之日起三个交易日后六个月内,大宗交易自预披露公告之日起三个交易日后六个月内)减持不超过本公司股份 7, 275, 346 股(占公司当前总股本比例 5. 53%),且任意连续 90 个自然日内通过集中竞价交易减持股份的总数合计不超过公司股份总数的 1%,任意连续 90 个自然日内通过大宗交易减持股份的总数合计不超过公司股份总数的 2%。原董事彭波女士计划通过集中竞价和大宗交易的方式(集中竞价自预披露公告之日起十五个交易日后六个月内,大宗交易自预披露公告之日起三个交易日后六个月内)减持不超过本公司股份 1, 331, 625 股(占公司当前总股本比例 1. 01%),且任意连续 90 个自然日内通过集中竞价交易减持股份的总数合计不超过公司股份总数的 1%,任意连续 90 个自然日内通过大宗交易减持股份的总数合计不超过公司股份总数的 2%。

截至 2020 年 7 月 10 日,彭波女士的减持计划的减持数量已经过半,根据 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的有关规定,公司披露了《关于公司董事彭波女士股份减持计划实施进展情况暨减持数量过半的公告》(以下简称"数量过半的公告",公告编号:2020-074)。

2020年7月16日,公司披露了《关于控股股东及其一致行动人持股比例减少超过1%的公告》(公告编号:2020-075),截止2020年7月14日,王刚先生及其一致行动人累计减持公司股份1,418,850股,占公司当前总股本的1.0788%。

2020年7月24日,公司披露了《关于控股股东及其一致行动人持股比例减少超过1%的公告》(公告编号:2020-080),王刚先生及其一致行动人于2020年7月15日至2020年7月22日,累计减持公司股份2,522,000股,占公司当前总股本的1.9175%。

2020年8月12日,王刚先生的减持计划的减持时间已经过半,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的有关规定,公司披露了《关于公司控股股东股份减持计划实施情况进展暨时间过半的公告》(以下简称"时间过半的公告",公告编号:2020-088)。

2020年8月31日,公司披露了《关于公司董事离职的公告》(公告编号: 2020-099),彭波女士因个人原因,申请辞去其在公司所担任的所有职务,包括公司董事、总经理助理以及审计委员会委员。

公司于近日收到王刚先生和彭波女士出具的《股份减持完成告知函》。截至本公告日,上述股东减持计划期限届满,具体情况如下:

### 一、减持股份计划实施情况:

#### 1、减持股份情况:

自发布减持预披露公告日至本公告日,王刚先生的一致行动人王婧女士未减 持公司股份,王刚先生及其一致行动人雷炳秀女士、原董事彭波女士因个人资金 需求,减持股份情况如下:

### (1) 王刚先生及其一致行动人:

股东姓名	减持方式	减持日期	减持数量 (股)	占总股本 比例	成交均价 (元/股)
王刚	集中竞价	2020. 06. 19	125, 000	0. 0950%	25. 824

	1 2 2 1		222 222	0 10100	22 -22
	大宗交易	2020. 07. 07	633, 000	0. 4813%	23. 700
	大宗交易	2020. 07. 22	1, 997, 000	1. 5183%	24. 260
	集中竞价	2020. 11. 18	18, 100	0. 0138%	26. 844
	集中竞价	2020. 11. 19	486, 900	0. 3702%	27. 129
	集中竞价	2020. 11. 20	306, 000	0. 2327%	27. 216
	集中竞价	2020. 11. 23	220, 000	0. 1673%	26. 951
	集中竞价	2020. 11. 24	90, 000	0. 0684%	26. 715
	集中竞价	2020. 11. 25	73, 000	0. 0555%	26. 168
	集中竞价	2020. 11. 26	30, 000	0. 0228%	25. 282
	集中竞价	2020. 07. 10	145, 550	0. 1107%	28. 188
	集中竞价	2020. 07. 14	515, 300	0. 3918%	28. 989
<b>季炳</b> 禾	集中竞价	2020. 07. 15	10, 000	0. 0076%	28. 500
雷炳秀	集中竞价	2020. 07. 20	364, 000	0. 2768%	27. 294
	集中竞价	2020. 07. 21	11,000	0. 0084%	27. 774
	集中竞价	2020. 07. 22	140, 000	0. 1064%	27. 520
合计		5, 164, 850	3. 9269%	_

## (2) 彭波女士:

股东名称	减持方式	减持日期	减持数量 (股)	占总 股本比例	成交均价 (元/股)
彭波	集中竞价交易	2020. 07. 01	190, 000	0. 1445%	26. 870
	集中竞价交易	2020. 07. 02	8,000	0. 0061%	26. 840
	集中竞价交易	2020. 07. 09	917, 000	0. 6972%	26. 970
	合 计	-	1, 115, 000	0.8477%	_

## 2、减持前后持股情况:

股东名称		变更前		变更后
	股份性质	股数 (股)	占总股本	股数 (股)	占总股本
			比例		比例

王刚	合计持有股份	36, 035, 454	27. 3979%	32, 056, 454	24. 3726%
	其中: 无限售条件股份	9, 008, 864	6. 8495%	5, 029, 864	3. 8242%
	有限售条件股份	27, 026, 590	20. 5484%	27, 026, 590	20. 5484%
彭波	合计持有股份	5, 326, 500	4. 0498%	4, 211, 500	3. 2020%
	其中: 无限售条件股份	1, 331, 625	1. 0124%	216, 625	0. 1647%
	有限售条件股份	3, 994, 875	3. 0373%	3, 994, 875	3. 0373%

**注:** 1、本次减持前,上述股东直接持有公司股份数包括首次公开发行前已发行的股份及 2017 年年度权益分配实施取得的股份。

### 二、相关情况说明

- 1、上述股东本次减持计划遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等相关法律法规的规定;未违反上述股东在公司《首次公开发行 股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市 公告书》中作出的相关承诺;
- 2、按照王刚先生和彭波女士在公司首次公开发行股票并上市时其作出的承诺,所持股票在锁定期满后两年内减持的,每年减持的股份数量不超过其所持有发行人同一种类股份总数的 25%,减持价格不低于发行价(如有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的,则上述发行价将根据除权、除息情况进行相应调整)。此外,彭波女士承诺离职后半年内,不转让所持有的公司股份。王刚先生及彭波女士不存在应当履行而未履行的承诺事项;
- 3、王刚先生和彭波女士本次减持股份事项均已按照相关规定进行了预披露。 截至本公告日,本次减持情况与此前已披露的减持计划一致,实际减持股份数量 未超过计划减持股份数量;
- 4、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理 结构、股权结构及持续性经营产生影响;
- 5、在本次减持期间内,公司正在进行非公开发行股票、可转换公司债券事项以及重大资产出售,其进展情况详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告,本次减持与前述重大事项无关联性;

<sup>2、</sup>上述数值相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

- 6、截至本公告日,公司董事、副总经理董学友先生的减持计划尚未实施完毕,公司将继续按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务;
- 7、本公告中比例数值和预披露公告同分项的比例数值存在出入,是因为公司非公开发行股份,总股本由 121,255,773 股变为 131,526,341 股。

### 三、备查文件

1、王刚先生、彭波女士出具的《股份减持完成告知函》。

特此公告。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会 2020 年 11 月 27 日