贵州三力制药股份有限公司 风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司于 2020 年 12 月 1 日、12 月 2 日、12 月 3 日连续三个交易日收盘价格涨幅累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形,公司已于 2020 年 12 月 4 日披露了《贵州三力(603439)股票交易异常波动公告》(详见 2020-057 号公告),2020 年 12 月 4 日公司股票收盘价格继续涨停,公司股价近期波动较大,敬请广大投资者注意股票交易风险。

● 风险提示:

- 1、公司股票市盈率、市净率远高于同行业平均水平
- 2、公司存在业绩下滑的风险
- 3、公司存在产品集中的风险
- 4、公司存在原材料价格波动的风险

鉴于近期公司股票价格波动较大,现将风险提示如下:

一、公司股票市盈率、市净率远高于同行业平均水平

公司市盈率水平较高。截至 2020 年 12 月 4 日,公司静态市盈率为 74.16,滚动市盈率为 167.35,市净率为 11.59;根据同日中证指数有限公司网站发布的行业数据,医药制造业的行业平均静态市盈率为 50.92,滚动市盈率 44.51,医

药制造业的行业平均市净率 4.99。公司市盈率及市净率远高于行业平均水平, 特别提醒投资者注意二级市场交易风险。

二、业绩下滑的风险

公司目前生产经营正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

公司 2020 年前三季度营业收入同比去年同期下降 36.38%; 归属于母公司股东的净利润较去年同期下降 48.28%, 公司存在业绩下滑风险。

三、产品集中的风险

2017 至 2019 年,公司开喉剑喷雾剂(儿童型)和开喉剑喷雾剂的销售收入占主营业务收入比例分别为 95. 80%、95. 89%和 96. 54%,对公司的业绩贡献较大,公司的产品结构相对集中,对开喉剑喷雾剂(儿童型)、开喉剑喷雾剂的依赖性较强。如果未来开喉剑系列产品客观经营环境发生重大变化、销售产生波动,将对公司的整体经营业绩产生重大不利影响。

四、原材料价格波动的风险

公司生产所需的主要原材料为中药材,多为生长周期长、季节性采集、具有明显的道地性,其生长易受气候、日照、土壤等多种环境因素影响,受自然条件限制较大。虽然公司除与主要供应商保持稳定的合作关系外,也在逐步加强对上游原药材种植的投入力度,但是如果发生自然灾害或经济环境因素发生重大变化,导致市场供求关系出现大幅度波动,公司可能会面临中药材短缺或价格上涨的情况,从而对公司经营业绩产生不利影响。

五、其他

截至本公告披露日,公司及控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露 的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重 组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项。

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www. see. com. cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

贵州三力制药股份有限公司董事会 2020年12月4日