证券代码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证券简称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亿晶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公告编号：2020

亿晶光电科技股份有限公司

关于实际控制人变更的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次权益变动属于实际控制人家庭内部股权赠与，不触及要约收购。

 本次权益变动后，古耀明先生不再直接或间接持有上市公司股份，古汉

宁先生通过其控制的深圳市勤诚达投资管理有限公司间接持有上市公司 21.65%

股份，为公司实际控制人。

 本次权益变动不会导致公司控股股东发生变更，公司控股股东仍为深圳

市勤诚达投资管理有限公司。

一、本次权益变动基本情况

2020 年 12月 31 日，公司接到控股股东深圳市勤诚达投资管理有限公司（以

下简称“勤诚达投资”）的告知函，得知公司实际控制人古耀明先生与其子古汉

宁先生签订了《赠与合同》，根据合同约定，古耀明先生将其持有的勤诚达控股

有限公司（以下简称“勤诚达控股”）99%股权赠与古汉宁先生。本次股权赠与

完成后，古耀明先生不再直接或间接持有上市公司股份，古汉宁先生通过其控制

的勤诚达投资（勤诚达控股全资孙公司）间接持有上市公司 21.65%股份，公司

实际控制人将由古耀明先生变更为古汉宁先生，公司控股股东仍为勤诚达投资。

古耀明先生简历如下：古耀明，男，中国国籍，拥有香港永久性居民身份，

现任勤诚达控股董事局主席。本次合同签署前，古耀明先生未在上市公司担任任

何职务。

古汉宁先生简历如下：古汉宁，男，中国国籍，拥有香港永久性居民身份，

现任勤诚达控股董事局副主席。本次合同签署前，古汉宁先生未在上市公司担任

任何职务，也未直接或间接持有上市公司股份。

二、涉及的后续事项

本次权益变动不涉及公司控股股东的变化，公司实际控制人将由古耀明先生

变更为古汉宁先生。公司实控人变更前后股权结构图如下：

实际控制人变更前股权结构图： 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实际控制人变更后股权结构图：

 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
根据《上市公司收购管理办法》 和《上海证券交易所股票上市规则》的相

关规定，古汉宁先生、古耀明先生作为信息披露义务人将于本公告后 3 个交易日

内分别编制并披露《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》，敬请投

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司

资者关注并注意投资风险。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

 2021 年 1 月 4 日