证券代码：688058     证券简称：宝兰德    公告编号：2021-013

北京宝兰德软件股份有限公司关于

部分股东承诺六个月内不减持公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“宝兰德”或“公司”）

于2021年3月15日收到股东赵雪、王茜《关于本人股份锁定的承诺》，

分别承诺自 2021 年 3 月 15 日起 6 个月内，不转让或者委托他人管理

其直接或间接持有的宝兰德公开发行股票前已发行的股份，也不由宝

兰德回购其直接或间接持有的宝兰德公开发行股票前已发行的股份。

具体情况如下：

一、股东持股情况

股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源

赵  雪 5%以下股东 1,032,000 2.58% IPO 前取得：1,032,000 股

王  茜 5%以下股东 1,290,000 3.23% IPO 前取得：1,290,000 股

截至本公告披露日，上述股东均未减持股份。

二、承诺主要内容

1、自 2021 年 3 月 15 日起 6 个月内，不转让或者委托他人管理

本人直接或间接持有的宝兰德公开发行股票前已发行的股份，也不由

宝兰德回购本人直接或间接持有的宝兰德公开发行股票前已发行的

股份。

2、截至承诺签署日，已签署的承诺依然有效。

3、若其违反上述股份锁定的承诺，将在公司股东大会及中国证

监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投

资者道歉，如果因未履行承诺事项而获得收益的，所得的收益归公司

所有，并将在获得收益的 5日内将前述收入支付给公司指定账户；自

未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减持；如果因未履行承诺事项给

公司或者其他投资者造成损失的，其将向公司或者其他投资者依法承

担赔偿责任。

4、上述股份锁定承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2021 年 3 月 16 日