证券代码：600781  证券简称：*ST 辅仁   公告编号：2021-012

辅仁药业集团制药股份有限公司

关于收到公司股东《违规减持告知函》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辅仁药业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4月 26

日收到公司股东天津市津诚豫药医药科技合伙企业（有限合伙）《违规减持告知

函》）（以下简称“《告知函》”），《告知函》具体内容如下：

“辅仁药业集团制药股份有限公司（以下简称“贵司”或“辅仁药业”）：

天津市津诚豫药医药科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“津诚豫药”）

于 2021 年 4月 15日发布公告计划于 2021年 5月 11日开始减持。2021 年 4月

22日，津诚豫药因工作人员操作失误，导致通过二级市场集中竞价方式减持贵

司股份 190万股，占公司总股本 0.3%，成交均价为 2.92元/股，交易金额为

5,553,717.94元。本次减持前，津诚豫药持有贵司股份 42,123,732 股，占公司

总股本的 6.72%。本次减持后，津诚豫药持有贵司股份 40,223,732 股，占公司

总股本的 6.42%。

上述行为违反了《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人

员减持股份实施细则》第十三条“上市公司大股东、董监高通过集中竞价交易减

持股份的，应当在首次卖出股份的十五个交易日前向本所报告减持计划，报告备

案减持计划，并予以公告。”的相关规定，本次减持构成违规减持。

津诚豫药承诺将从此次事件中吸取教训，在未来证券交易中杜绝类似事件再

次发生，并就本次违规减持行为向广大投资者致以诚挚的歉意。”

公司后续将持续关注公司股东减持行为，督促其依法依规减持，避免类似事

件再次发生。

本公司指定信息披露报纸为《上海证券报》，信息披露网站为上海证券交易

所网站 www.sse.com.cn，本公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告

信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辅仁药业集团制药股份有限公司董事会

2021年 4月 28日