证券简称：绿景控股   证券代码：000502   公告编号：2021－052

绿景控股股份有限公司

关于公司股票交易实施退市风险警示和其他风险警

示暨停复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、绿景控股股份有限公司（以下简称“绿景控股”或“公司”）

股票自 2021 年 4 月 30 日开市起停牌一天，并于 2021 年 5 月 6 日开

市起复牌。

2、公司股票自 2021 年 5 月 6 日开市起实施“退市风险警示”，

股票简称由“绿景控股”变更为“*ST 绿景”，公司股票交易日涨跌

幅限制为 5%，公司股票代码不变。

由于公司 2020 年度经审计后的净利润（扣除非经常性损益前后

孰低）为负值且营业收入低于 1 亿元，根据《深圳证券交易所股票上

市规则（2020 年修订）》的规定，公司股票交易将被实施“退市风

险警示”。

同时，公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低

者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定

性，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》的规定，

公司股票交易将被实施“其他风险警示”。

现将有关事项公告如下：

一、股票的种类、简称、证券代码以及实施退市风险警示和其他

风险警示的起始日

1、股票种类仍为人民币普通股；

2、股票简称由“绿景控股”变更为“*ST 绿景”；

3、股票代码仍为“000502”；

4、公司股票自 2021 年 4 月 30 日开市起停牌一天，并于 2021 年

5 月 6 日开市起复牌；

5、公司股票自 2021 年 5 月 6 日开市起实施“退市风险警示”和

“其他风险警示”，实施“退市风险警示”和“其他风险警示”后公

司股票交易日涨跌幅限制为 5%。

二、实施退市风险警示和其他风险警示的主要原因

公司 2020 年度经审计归属于上市公司股东的净利润为

-18,451,489.45 元，营业收入为 14,740,139.64。由于公司 2020 年年度

经审计后的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为负值且营业收入

低于 1 亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》

的规定，公司股票交易实施“退市风险警示”。

同时，公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低

者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定

性，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》的规定，

公司股票交易实施“其他风险警示”。

三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示和其他风险警示的意

见及具体措施

公司 2020 年度经审计后的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）

为负值且营业收入低于 1 亿元主要原因为公司营业收入较少，且期间

费用增加。

为力争尽快撤销退市风险警示和其他风险警示，公司董事会拟采

取具体措施如下：

1、IDC 业务：2021 年 4 月 8 日，公司 2021 年第一次临时股东

大会审议通过了《绿景控股股份有限公司重大资产购买报告书（草

案）》及其摘要等相关议案,同意公司以支付现金方式购买盘古数据

持有的三河雅力 51%的股权。本次资产重组事项正处于交割实施过程

中，交割完成后，公司将深耕 IDC 领域，逐步将公司打造成全产业

链的 IDC 服务供应商，增大公司营收规模，增强公司盈利能力和持

续经营能力：

（1）尽快整合三河雅力业务，运营好三河雅力现有数据中心，

同时积极推进三河雅力新建数据中心前期立项及立项完成后的工程

建设工作，扩大三河雅力机柜规模；

（2）在 IDC 领域内上下游及横向拓展，通过发行股份等多种方

式继续收购 IDC 领域优质资产，做大做强 IDC 业务；

（3）延伸产业链，向 IDC 领域内上游拓展，依托公司全资子公

司深圳市弘益建设工程有限公司（主要业务为机电安装工程建设）积

极开展 IDC 建造专项工程业务。

2、全力推进房地产存货销售工作，力争销售工作取得大的突破。

3、强化费用管控，减少不必要的支出。

四、公司股票可能被终止上市的风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》的有关

规定，若公司 2021 年度出现《深圳证券交易所股票上市规则（2020

年修订）》第 14.3.11 条情形的，公司股票将面临被终止上市的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、实施退市风险警示和其他风险警示期间公司接受投资者咨询

的主要方式

联系人：王斌、王翊臣

联系电话：020-85219563/020-85219691

传真：020-85219227

联系邮箱：ljkgdmb@163.com

通讯地址：广州市天河区林和中路 136 号天誉花园二期 501 房

邮政编码：510610

特此公告。

证券简称：绿景控股   证券代码：000502   公告编号：2021－052

绿景控股股份有限公司

董  事  会

二〇二一年四月二十八日