证券代码：300115     证券简称：长盈精密     公告编号：2021-41

深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于向特定对象发行股票解除限售上市流通提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份数量为 90,996,168 股，占公司股本的 9.09%；其中，实际

可上市流动股份数量为 90,996,168 股，占总股本的 9.09%。

2、本次解除限售的股份可上市流通日为 2021 年 05 月 26 日（星期三）。

一、本次申请解除限售的股份来源

本次申请解除限售的股份为公司 2020 年向特定对象发行的新增股份。经中国证

监会同意（证监许可〔2020〕2304 号）《关于同意长盈精密技术股份有限公司向特

定对象发行股票注册的批复》），公司于 2020 年 11 月向特定对象发行人民币普通股

（A 股 90,996,168 股，并于 2020 年 11 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司办理了登记托管手续。新增股份已于 2020 年 11 月 26 日在深圳证券交易所

上市，股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月。

截止本公告日，公司总股本为 1,000,856,430 股，其中限售的股份为 94,892,728

股, 占总股本的 9.48%。其中，本次拟解除限售的 18 名发行对象获得配售的情况如

下：

序

号
发行对象名称

最终获配股

数（股）
获配金额（元） 限售期

1 兴证全球基金管理有限公司 14,990,421 312,999,990.48 6 个月

2 嘉实基金管理有限公司 11,685,823 243,999,984.24 6 个月

3
深圳前海红土并购基金合伙企业

（有限合伙）
6,944,444 144,999,990.72 6 个月

4 中信建投证券股份有限公司 6,226,053 129,999,986.64 6 个月

5 银华基金管理股份有限公司 5,507,669 115,000,128.72 6 个月

6
上海驰泰资产管理有限公司-驰泰

汇金一号私募证券投资基金
5,268,199 109,999,995.12 6 个月

序

号
发行对象名称

最终获配股

数（股）
获配金额（元） 限售期

7
长江晨道（湖北）新能源产业投资

合伙企业（有限合伙）
4,789,272 99,999,999.36 6 个月

8
济南江山投资合伙企业（有限合

伙）
4,789,272 99,999,999.36 6 个月

9 国泰君安证券股份有限公司 4,789,272 99,999,999.36 6 个月

10 中信证券股份有限公司 3,687,739 76,999,990.32 6 个月

11 红土创新基金管理有限公司 3,591,954 74,999,999.52 6 个月

12
北京华泰新产业成长投资基金（有

限合伙）
2,873,563 59,999,995.44 6 个月

13 厦门恒兴投资有限公司 2,681,992 55,999,992.96 6 个月

14 申万宏源证券有限公司 2,634,099 54,999,987.12 6 个月

15 南方基金管理股份有限公司 2,634,099 54,999,987.12 6 个月

16 财通基金管理有限公司 2,634,099 54,999,987.12 6 个月

17
上海驰泰资产管理有限公司-驰泰

量化价值一号私募证券投资基金
2,634,099 54,999,987.12 6 个月

18 华泰证券股份有限公司 2,634,099 54,999,987.12 6 个月

合计 90,996,168 1,899,999,987.84 ——

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次拟解除限售的 18 名发行对象已做出如下承诺：自公司向特定对象发行股票

发行结束之日（即新增股份上市首日）起 6 个月内，不转让或者委托他人管理本公

司本次认购的长盈精密股票，也不由长盈精密回购该部分股份。

2、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，无违反

上述承诺的情况。

3、本次申请解除股份限售股东不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也

不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份可上市流通日为 2021 年 5 月 26 日。

2、本次解除限售股份数量为 90,996,168 股，占公司股本的 9.09%；其中，实际

可上市流动股份数量为 90,996,168 股，占总股本的 9.09%。

3、本次申请解除股份限售的发行对象为 18 名，共对应 47 个证券账户。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号 发行对象名称
持有股份的证券账

户名称

获配股份数
量（股）

本次解除限
售数量（股）

本次实际可上

市流通数量

（股）

1
兴证全球基金

管理有限公司

兴全商业模式优选混

合型证券投资基金

(LOF)

3,568,008 3,568,008 3,568,008

兴全有机增长灵活配

置混合型证券投资基

金

1,604,406 1,604,406 1,604,406

兴全合润分级混合型

证券投资基金
2,873,563 2,873,563 2,873,563

兴全合宜灵活配置混

合型证券投资基金

(LOF)

5,268,198 5,268,198 5,268,198

兴全社会价值三年持

有期混合型证券投资

基金

1,436,782 1,436,782 1,436,782

兴全-安信证券多策

略 1 号特定客户资产

管理计划

57,471 57,471 57,471

兴全信祺 2 号单一资

产管理计划
9,579 9,579 9,579

兴全-展鸿特定策略 2

号单一资产管理计划
14,368 14,368 14,368

兴全-兴证投资定增 1

号单一资产管理计划
119,732 119,732 119,732

兴全金选 6 号集合资

产管理计划
38,314 38,314 38,314

2
嘉实基金管理

有限公司

嘉实策略增长混合型

证券投资基金
1,436,782 1,436,782 1,436,782

嘉实价值成长混合型

证券投资基金
478,927 478,927 478,927

嘉实瑞虹三年定期开

放混合型证券投资基

金

1,436,782 1,436,782 1,436,782

嘉实瑞熙三年封闭运

作混合型证券投资基

金

718,391 718,391 718,391

嘉实稳固收益债券型

证券投资基金
1,149,425 1,149,425 1,149,425

嘉实浦惠 6 个月持

有期混合型证券投资
2,777,778 2,777,778 2,777,778

序号 发行对象名称
持有股份的证券账

户名称

获配股份数
量（股）

本次解除限
售数量（股）

本次实际可上

市流通数量

（股）

基金

嘉实事件驱动股票型

证券投资基金
383,142 383,142 383,142

嘉实瑞享定期开放灵

活配置混合型证券投

资基金

1,245,211 1,245,211 1,245,211

嘉实瑞成两年持有期

混合型证券投资基金
766,283 766,283 766,283

嘉实企业变革股票型

证券投资基金
335,248 335,248 335,248

嘉实基金定增优选 8

号单一资产管理计划
957,854 957,854 957,854

3

深圳前海红土
并购基金合伙

企业（有限合

伙）

深圳前海红土并购基

金合伙企业（有限合

伙）

6,944,444 6,944,444 6,944,444

4
中信建投证券

股份有限公司

中信建投证券股份有

限公司
6,226,053 6,226,053 6,226,053

5
银华基金管理

股份有限公司

基本养老保险基金八

零四组合
2,248,028 2,248,028 2,248,028

基本养老保险基金一

二零六组合
1,236,415 1,236,415 1,236,415

银华心怡灵活配置混

合型证券投资基金
899,212 899,212 899,212

银华中小盘精选混合

型证券投资基金
1,124,014 1,124,014 1,124,014

6

上海驰泰资产

管理有限公司-

驰泰汇金一号

私募证券投资

基金

上海驰泰资产管理有

限公司-驰泰汇金一

号私募证券投资基金

5,268,199 5,268,199 5,268,199

7

长江晨道（湖

北）新能源产业

投资合伙企业

（有限合伙）

长江晨道（湖北）新

能源产业投资合伙企

业（有限合伙）

4,789,272 4,789,272 4,789,272

8

济南江山投资

合伙企业（有限

合伙）

济南江山投资合伙企

业（有限合伙）
4,789,272 4,789,272 4,789,272

9
国泰君安证券

股份有限公司

国泰君安证券股份有

限公司
4,789,272 4,789,272 4,789,272

序号 发行对象名称
持有股份的证券账

户名称

获配股份数
量（股）

本次解除限
售数量（股）

本次实际可上

市流通数量

（股）

10
中信证券股份

有限公司

中信证券股份有限公

司
3,687,739 3,687,739 3,687,739

11
红土创新基金

管理有限公司

红土创新基金管理有

限公司
225,096 225,096 225,096

红土创新基金管理有

限公司
2,634,100 2,634,100 2,634,100

红土创新基金管理有

限公司
110,153 110,153 110,153

红土创新基金管理有

限公司
622,605 622,605 622,605

12

北京华泰新产

业成长投资基

金（有限合伙）

北京华泰新产业成长

投资基金（有限合伙）
2,873,563 2,873,563 2,873,563

13
厦门恒兴投资

有限公司

厦门恒兴投资有限公

司
2,681,992 2,681,992 2,681,992

14
申万宏源证券

有限公司

申万宏源证券有限公

司
2,634,099 2,634,099 2,634,099

15
南方基金管理

股份有限公司

中国农业银行 -中证

500 交易型开放式指

数证券投资基金

2,634,099 2,634,099 2,634,099

16
财通基金管理有

限公司

财通基金-建发 4 号

资产管理计划
957,854 957,854 957,854

财通基金玉泉 1008

号单一资产管理计划
191,570 191,570 191,570

财通基金玉泉 976 号

单一资产管理计划
1,388,889 1,388,889 1,388,889

财通基金晨东 1 号单

一资产管理计划
47,893 47,893 47,893

财通基金玉泉弘龙 1

号单一资产管理计划
47,893 47,893 47,893

17

上海驰泰资产

管理有限公司-

驰泰量化价值

一号私募证券

投资基金

上海驰泰资产管理有

限公司-驰泰量化价

值一号私募证券投资

基金

2,634,099 2,634,099 2,634,099

18
华泰证券股份

有限公司

华泰证券股份有限公

司
2,634,099 2,634,099 2,634,099

合计 —— 90,996,168 90,996,168 90,996,168

四、本次解除限售股份上市流通后的股本变化情况

股份类型
本次变动前

本次变动（股）
本次变动后

股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例

限售条件流通

股份/非流通股
94,892,728 9.48% -90,996,168 3,896,560 0.39%

无限售条件流

通股
905,963,702 90.52% 90,996,168 996,959,870 99.61%

总股本 1,000,856,430 100% - 1,000,856,430 100%

五、保荐人的核查意见

经核查，保荐人对公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票

上市规则（2020 年修订）》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承

诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整、及时；

4、保荐人对长盈精密本次向特定对象发行限售股份上市流通事项无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、股份结构表和限售股份明细表；

3、保荐机构的核查意见；

4、深交所要求的其他文件

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十四日