证券代码：688077             证券简称：大地熊            公告编号：2021-036

安徽大地熊新材料股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次上市流通的限售股数量为 24,273,000 股，限售期为 12 个月。

 本次上市流通日期为 2021 年 7 月 22 日。

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 23 日出具的《关于同意安徽大地熊新材

料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1218 号），安徽大地熊

新材料股份有限公司（以下简称“大地熊”或“公司”）首次向社会公开发行人民币普

通股（A 股）2,000 万股，并于 2020 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。

公司首次公开发行股票完成后，总股本为 80,000,000 股，其中无限售条件流通股为

18,201,916 股，有限售条件流通股为 61,798,084 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股,涉及限售股股东数量为

113 名，限售期为自公司股票上市之日起十二个月，该部分限售股股东对应的股份数量

为 24,273,000 股，占公司股本总数的 30.3413%，该部分限售股将于 2021 年 7 月 22 日

起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分限售股，自公司首次公开发行股票限

售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次限售股上市流通的有关股东承诺具体如下：

（一）持有公司 5%以上股份的安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）承诺

1、本企业自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前

本企业已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

2、在锁定期满后 2 年内本企业拟减持股票的，减持价格不低于发行价（如因公司

上市后发生除权、除息等事项的，应作相应调整）。本企业减持股份时，将认真遵守中

国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、

开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划。

3、本企业在减持前通知公司予以公告，公告满 3 个交易日后方可减持（本企业持

有公司股份低于 5%时除外），如果未能履行上述承诺，其减持股票的收益将无偿归公司

所有，在获得收益的 5 个工作日内将前述收益支付到公司账户。

（二）持有公司 5%以上股份的董事、高级管理人员谭新博承诺

1、本人自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本

人已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2、本人在作为公司董事及高级管理人员期间，每年转让公司股份的比例不超过本

人所持公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内不转让本人持有的公司股份。如本人在任

期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内本人亦遵守本条承诺。

3、本人在持有公司股票锁定期届满后 2 年内拟减持的，减持价格将不低于发行价

（如因公司上市后发生除权、除息等事项的，应作相应调整）。公司上市后 6 个月内，

如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低

于发行价，本人持有公司股份的锁定期限自动延长 6个月。

4、如在锁定期满后，本人拟减持股份的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、

上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的

需要，审慎制定股票减持计划。

5、如公司存在《上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政

处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人不减持公司股份。

6、如本人减持公司股份，将提前以书面方式通知公司减持意向和拟减持数量等信

息，并由公司及时予以公告。自公司公告之日起 3个交易日后，本人方可进行减持（本

人持有公司股份低于 5%时除外）。如未能履行上述承诺，减持股份的收益将无偿归公司

所有，本人将在获得收益的 5个工作日内将前述收益支付到公司账户。

7、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

（三）合计持有公司 5%以上股份的一致行动人平潭盈科鑫达创业投资合伙企业（有

限合伙）、陈春生和赖满英承诺

1、本企业/本人自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次

发行前本企业/本人已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

2、在锁定期满后 2 年内本企业/本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价（如因

公司上市后发生除权、除息等事项的，应作相应调整）。本企业/本人减持股份时，将认

真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司

稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划。

3、本企业/本人在减持前通知公司予以公告，公告满 3个交易日后方可减持（本企

业/本人与一致行动人持有公司股份低于 5%时除外），如果未能履行上述承诺，其减持股

票的收益将无偿归公司所有，在获得收益的 5 个工作日内将前述收益支付到公司账户。

（四）持有公司股份的董事、高级管理人员衣晓飞、董学春，及高级管理人员陈静

武、王自以、刘明辉承诺

1、本人自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本

人已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2、本人在作为公司董事/高级管理人员期间，每年转让公司股份的比例不超过本人

所持公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内不转让本人持有的公司股份。如本人在任期

届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6个月内本人亦遵守本条承诺。

3、本人在持有公司股票锁定期届满后 2 年内拟减持的，减持价格将不低于发行价

（如因公司上市后发生除权、除息等事项的，应作相应调整）。公司上市后 6 个月内，

如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低

于发行价，本人持有公司股份的锁定期限自动延长 6个月。

4、如公司存在《上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政

处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人不减持公司股份。

5、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

（五）持有公司股份的监事王永东、刘友好、莫鲲鹏承诺

1、本人自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本

人已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2、本人在作为公司监事期间，每年转让公司股份的比例不超过本人所持公司股份

总数的 25%，离职后 6个月内不转让本人持有的公司股份。如本人在任期届满前离职的，

在就任时确定的任期内和任期届满后 6个月内本人亦遵守本条承诺。

3、如公司存在《上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政

处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人不减持公司股份。

4、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

（六）持有公司股份的核心技术人员衣晓飞、陈静武、刘友好、周志国承诺

1、本人自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本

人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份,离职后 6 个月内不转让本人持有的公

司股份。

2、本人作为核心技术人员，所持公司首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转

让的本次发行前股份不得超过上市时所持公司本次发行前股份总数的 25%，减持比例可

以累积使用。

（七）本次限售股的其他股东承诺

本人自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人

已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。承诺期限届满后，本人在符合相关法

律法规和公司章程规定的条件下，可以将上述股份上市流通和转让。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存

在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：

（1）截至本核查意见出具之日，公司本次申请上市流通的限售股股东均严格履行

了其在首次公开发行股票中做出的承诺；

（2）本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和

国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海

证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1号——规范运作》以及《科创板

上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规和规范性文件的要求；

（3）截至本核查意见出具之日，公司关于本次限售股解除限售、上市流通的信息

披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对大地熊本次首次公开发行股票部分限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股数量为 24,273,000 股

（二）本次上市流通日期为 2021 年 7 月 22 日

（三）限售股上市流通明细清单

序号 股东名称
持有限售股数

量（股）

持有限售股

占公司总股

本比例

本次上市流通

数量（股）

剩余限售股数

量（股）

1
安徽高新金通安益股权投

资基金（有限合伙）
6,000,000 7.5000% 6,000,000 0

2 谭新博 5,280,000 6.6000% 5,280,000 0

3 赖满英 2,400,000 3.0000% 2,400,000 0

4 衣晓飞 1,920,000 2.4000% 1,920,000 0

5
平潭盈科鑫达创业投资合

伙企业（有限合伙）
1,800,000 2.2500% 1,800,000

0

6 陈春生 1,800,000 2.2500% 1,800,000 0

7 陈静武 1,440,000 1.8000% 1,440,000 0

8 宋志刚 300,000 0.3750% 300,000 0

9 董学春 228,000 0.2850% 228,000 0

10 张建国 160,000 0.2000% 160,000 0

11 王秀峰 160,000 0.2000% 160,000 0

12 刘明辉 160,000 0.2000% 160,000 0

13 赵  杰 160,000 0.2000% 160,000 0

14 张  钧 160,000 0.2000% 160,000 0

15 周和贵 120,000 0.1500% 120,000 0

16 徐前山 100,000 0.1250% 100,000 0

17 孔  华 100,000 0.1250% 100,000 0

18 高  爽 80,000 0.1000% 80,000 0

序号 股东名称
持有限售股数

量（股）

持有限售股

占公司总股

本比例

本次上市流通

数量（股）

剩余限售股数

量（股）

19 张红伟 80,000 0.1000% 80,000 0

20 高家宝 80,000 0.1000% 80,000 0

21 袁  媛 68,000 0.0850% 68,000 0

22 王永东 60,000 0.0750% 60,000 0

23 张未龙 60,000 0.0750% 60,000 0

24 熊言金 58,000 0.0725% 58,000 0

25 刘友好 50,000 0.0625% 50,000 0

26 姚仁贵 50,000 0.0625% 50,000 0

27 肖  磊 50,000 0.0625% 50,000 0

28 聂活明 50,000 0.0625% 50,000 0

29 周志国 48,000 0.0600% 48,000 0

30 王自以 40,000 0.0500% 40,000 0

31 蒋维明 40,000 0.0500% 40,000 0

32 张官文 31,000 0.0388% 31,000 0

33 王孝发 30,000 0.0375% 30,000 0

34 陈少付 30,000 0.0375% 30,000 0

35 李秋菊 30,000 0.0375% 30,000 0

36 莫鲲鹏 30,000 0.0375% 30,000 0

37 陈家敏 30,000 0.0375% 30,000 0

38 马  进 30,000 0.0375% 30,000 0

39 顾  久 30,000 0.0375% 30,000 0

40 何  平 30,000 0.0375% 30,000 0

41 陈先勇 30,000 0.0375% 30,000 0

42 陶其本 30,000 0.0375% 30,000 0

43 凌  鹏 30,000 0.0375% 30,000 0

44 熊  俊 30,000 0.0375% 30,000 0

45 张克俭 30,000 0.0375% 30,000 0

46 张  刚 30,000 0.0375% 30,000 0

47 董城勇 30,000 0.0375% 30,000 0

48 王守春 25,000 0.0313% 25,000 0

49 王  俊 20,000 0.0250% 20,000 0

50 刘  昆 20,000 0.0250% 20,000 0

序号 股东名称
持有限售股数

量（股）

持有限售股

占公司总股

本比例

本次上市流通

数量（股）

剩余限售股数

量（股）

51 王  翔 20,000 0.0250% 20,000 0

52 韩迎松 18,000 0.0225% 18,000 0

53 吴真元 18,000 0.0225% 18,000 0

54 钱海骏 16,000 0.0200% 16,000 0

55 金柱根 16,000 0.0200% 16,000 0

56 董凤清 16,000 0.0200% 16,000 0

57 彭  磊 15,000 0.0188% 15,000 0

58 陶  昆 15,000 0.0188% 15,000 0

59 张卫琼 15,000 0.0188% 15,000 0

60 张先荣 15,000 0.0188% 15,000 0

61 王兰兰 15,000 0.0188% 15,000 0

62 方亚娇 15,000 0.0188% 15,000 0

63 刘海萍 15,000 0.0188% 15,000 0

64 高  青 15,000 0.0188% 15,000 0

65 孙  林 15,000 0.0188% 15,000 0

66 孔德珍 15,000 0.0188% 15,000 0

67 李大义 10,000 0.0125% 10,000 0

68 宋国宝 10,000 0.0125% 10,000 0

69 鲍  成 10,000 0.0125% 10,000 0

70 宋茂法 10,000 0.0125% 10,000 0

71 张玉志 10,000 0.0125% 10,000 0

72 徐自霞 10,000 0.0125% 10,000 0

73 徐东林 10,000 0.0125% 10,000 0

74 高小红 10,000 0.0125% 10,000 0

75 徐焱青 10,000 0.0125% 10,000 0

76 江东青 10,000 0.0125% 10,000 0

77 张向阳 10,000 0.0125% 10,000 0

78 李玉珍 10,000 0.0125% 10,000 0

79 秦洪亮 10,000 0.0125% 10,000 0

80 潘基本 10,000 0.0125% 10,000 0

81 曹林峰 10,000 0.0125% 10,000 0

82 金大亮 10,000 0.0125% 10,000 0

序号 股东名称
持有限售股数

量（股）

持有限售股

占公司总股

本比例

本次上市流通

数量（股）

剩余限售股数

量（股）

83 何海珍 10,000 0.0125% 10,000 0

84 曹  警 10,000 0.0125% 10,000 0

85 刘雪莉 10,000 0.0125% 10,000 0

86 宋华健 10,000 0.0125% 10,000 0

87 黄单单 10,000 0.0125% 10,000 0

88 罗  颖 10,000 0.0125% 10,000 0

89 冯  超 10,000 0.0125% 10,000 0

90 周  娟 8,000 0.0100% 8,000 0

91 时宗华 8,000 0.0100% 8,000 0

92 夏俊洋 8,000 0.0100% 8,000 0

93 张建国 8,000 0.0100% 8,000 0

94 程信和 8,000 0.0100% 8,000 0

95 孙功仪 8,000 0.0100% 8,000 0

96 姚向龙 8,000 0.0100% 8,000 0

97 蔡志学 5,000 0.0063% 5,000 0

98 何敬明 5,000 0.0063% 5,000 0

99 乔宗宏 5,000 0.0063% 5,000 0

100 任明伟 5,000 0.0063% 5,000 0

101 何永霞 5,000 0.0063% 5,000 0

102 王业建 5,000 0.0063% 5,000 0

103 战以杰 5,000 0.0063% 5,000 0

104 陈华义 5,000 0.0063% 5,000 0

105 陆筱璟 5,000 0.0063% 5,000 0

106 赵文慧 5,000 0.0063% 5,000 0

107 宋必伍 5,000 0.0063% 5,000 0

108 郑天兵 5,000 0.0063% 5,000 0

109 陈许灿 5,000 0.0063% 5,000 0

110 刘硕钦 5,000 0.0063% 5,000 0

111 刘  军 5,000 0.0063% 5,000 0

112 蔡鸿远 5,000 0.0063% 5,000 0

113 胡儒兰 5,000 0.0063% 5,000 0

序号 股东名称
持有限售股数

量（股）

持有限售股

占公司总股

本比例

本次上市流通

数量（股）

剩余限售股数

量（股）

合计 24,273,000 30.3413% 24,273,000 0

限售股上市流通情况表：

序号 限售股类型 本次上市流通数量（股） 限售期（月）

1 首发限售股 24,273,000 12

合计 - 24,273,000 -

六、上网公告附件

《华泰联合证券有限责任公司关于安徽大地熊新材料股份有限公司首次公开发行

部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2021 年 7 月 15 日