证券代码：300644         证券简称：南京聚隆         公告编号：2021-067

南京聚隆科技股份有限公司

关于非交易过户股东减持股份事项的公告

公司非交易过户股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”“南京聚隆”）于近日收到

王刚、赵泳、刘兆宁、刘明、祝树军、王岩、吴忠、张业春、李兰军、成二国、

刘志伟、周勇共 12 位非交易过户股东出具的减持实施情况告知函，具体情况如

下：

一、股东基本情况

序

号

姓名 减持日期

（区间）

减

持

方

式

减持数

量（股）

减持占

总股本

比例

减持

均价

（元/

股）

减持后持

股数量

（股）

减持后

持股比

例

1
王刚

2021.5.26-2

021.8.4

集

中

竞

价

101,000 0.0928% 27.86 952,002 0.8752%

2
赵泳

2021.5.12-2

021.5.26
70,400 0.0647% 32.80 803,638 0.7388%

3
刘兆宁

2021.5.26-2

021.8.4
72,400 0.0666% 27.61 679,545 0.6247%

4
刘明

2021.5.26-2

021.6.11
13,700 0.0126% 35.34 163,222 0.1500%

5
祝树军

2021.5.31-2

021.6.21
15,700 0.0144% 34.99 159,822 0.1469%

6
王岩

2021.5.11-2

021.7.5
13,700 0.0126% 33.58 163,222 0.1500%

7
吴忠

2021.5.13-2

021.5.19
9,100 0.0084% 32.57 108,875 0.1001%

8 张业春 2021.6.11 5,700 0.0052% 35.31 68,025 0.0625%

9
李兰军

2021.5.18-2

021.6.21
3,000 0.0028% 34.67 72,615 0.0668%

10
成二国

2021.5.26-2

021.6.11
3,700 0.0034% 34.90 71,425 0.0657%

11
刘志伟

2021.5.26-2

021.6.11
4,700 0.0043% 35.34 69,725 0.0641%

12
周勇

2021.8.2-20

21.8.9
3,800 0.0035% 22.00 307,057 0.2823%

 合计 316,900 0.2913% / 3,619,173 3.3271%

二、情况说明

上述 12 位非交易过户股东减持的股份来自于衡水时昌企业管理中心（有限

合伙）（原名南京聚赛特投资管理中心（有限合伙），简称聚赛特）非交易过

户所得。具体情况详见公司于 2021 年 5 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于公

司持股 5%以上股东完成证券非交易过户的公告》（公告编号：2021-032）。

上述股东承诺继续遵守聚赛特在南京聚隆首次公开发行股票并在创业板上

市招股说明书的有关承诺，但上述股东在减持南京聚隆股份时，未提前三个交

易日通知公司予以公告，主要原因是相关股东非交易过户的股份数量少，每位

股东未超过公司总股本的 1%，对非交易过户时做出的承诺认识不到位。

聚赛特非交易过户的股东还有 7 位股东，其中高级管理人员罗玉清、张金

诚和监事周小梅 3 位股东按照相关规定，发布《关于高级管理人员及监事减持

股份预披露公告》（公告编号：2021-033）；另外 4 位股东刘越、刘曙阳、顾

佳凤、徐亮未减持公司股份。

三、处理情况

1、经公司提醒后，上述 12 位股东已经认识到减持南京聚隆股份未提前三个

交易日通知公司予以公告已经违反承诺，并表示严格遵守承诺，加强对相关法律

法规、规范性文件的学习，加强持有公司股票的证券账户的管理，防止此类事情

的再次发生。

2、公司将继续督促并要求上述 12 位股东履行相关承诺，同时公司将再次提

醒相关股东认真学习相关减持规定，严格遵守承诺，加强对证券账户的管理，避

免此类情况再次发生。

特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 9 日