证券代码： 605088    证券简称：冠盛股份        公告编号：2021-061

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次限售股上市流通数量为 34,600,000 股

 本次限售股上市流通日期为 2021 年 8 月 17 日

一、本次限售股上市类型

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于

核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监

许可[2020]1091 号）核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000 万

股，并于 2020 年 8 月 17 日在上海证券交易所挂牌上市。

本次上市流通的限售股为本公司首次公开发行限售股，涉及股东共计 109

户，共计 34,600,000 股，占公司总股本的 20.85%。上述股东锁定期为自公司股

票上市之日起 12 个月，该部分有限售条件流通股将于 2021 年 8 月 17 日起上市

流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行前总股本为 120,000,000 股，首次公开发行后总股本为

160,000,000 股。公司上市后，因实施 2021 年限制性股票激励计划，使得公司

总股本变为 165,935,000 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告

书》，本次限售股上市流通的有关股东承诺具体如下：

1、DONG Min 承诺：

（1）自股票上市之日起十二个月内，不转让所持有的股份；

（2）本人将遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所

业务规则对股份转让的其他规定。

减持方式：本人减持冠盛集团股份将符合相关法律、法规及规章的规定，以

证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门允许的方式进行减持，具体方

式包括但不限于交易所集中竞价交易方式和大宗交易方式等。

减持限额：持股锁定期满后两年内，本人每年减持股份数量不超过冠盛集团

A股上市前本人所持股份总额的 100%（如冠盛集团 A股上市后发生资本公积金转

增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项的，则以相应调整后的数

量为基数）。

在实施减持时，如本人仍为冠盛集团持股 5%以上的股东，本人将提前三个

交易日告知冠盛集团，并积极配合冠盛集团的公告等信息披露工作。

2、向友恒、赵东升、刘海强和黄正荣承诺：

（1）自股票上市之日起十二个月内，不转让持有的公司股份；

（2）所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（本

次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，发行价进行相应的除

权除息处理）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低

于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期

限自动延长至少 6 个月；

（3）除上述股份锁定承诺外，在本人担任公司董事、监事和高级管理人员

期间，每年转让股份数不超过本人直接或间接所持有的公司股份总数的 25%；离

职后半年内，不转让本人直接或间接所持的公司股份；如本人在任期届满前离职

的，本人在就任公司董事、监事和高级管理人员时确定的任期内和任期届满后 6

个月内，每年转让股份数不超过本人直接或间接所持有的公司股份总数的 25%；

（4）本人将遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所

业务规则对股份转让的其他规定。

3、刘元军、赵愫泓承诺：

（1）自股票上市之日起十二个月内，不转让持有的公司股份；

（2）除上述股份锁定承诺外，在本人担任公司董事、监事和高级管理人员

期间，每年转让股份数不超过本人直接或间接所持有的公司股份总数的 25%；离

职后半年内，不转让本人直接或间接所持的公司股份；如本人在任期届满前离职
的，本人在就任公司董事、监事和高级管理人员时确定的任期内和任期届满后 6

个月内，每年转让股份数不超过本人直接或间接所持有的公司股份总数的 25%；

（3）本人将遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所

业务规则对股份转让的其他规定。

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在

相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，冠盛股份本次上市流通

的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。

本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公

司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证

券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关

规定。综上，保荐机构对公司首次公开发行部分限售股上市流通的事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 34,600,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 8 月 17 日；

本次限售股上市流通明细清单如下：

单位：股

序

号

股东

名称

持有限售股

数量

持有限售

股占公司

总股本比

例

本次上市流

通数量

剩余限售

股数量

1 Dong Min 9,420,000 5.6769% 9,420,000 0

2 石勇进 4,308,000 2.5962% 4,308,000 0

3 上海斐君投资管理中心（有限合

伙）－上海斐君铂晟投资管理合

伙企业（有限合伙）

3,660,000 2.2057% 3,660,000 0

4 赵东升 3,120,000 1.8803% 3,120,000 0

5 苏州长祥二期股权投资合伙企业

（有限合伙）
3,050,000 1.8381% 3,050,000 0

6 潘战兴 1,438,000 0.8666% 1,438,000 0

7 上海斐君钡晟投资管理合伙企业

（有限合伙）
1,220,000 0.7352% 1,220,000 0

 4

8 向友恒 1,200,000 0.7232% 1,200,000 0

9 姜昉 1,000,000 0.6026% 1,000,000 0

10 刘元军 960,000 0.5785% 960,000 0

11 黄正荣 960,000 0.5785% 960,000 0

12 刘海强 720,000 0.4339% 720,000 0

13 赵愫泓 528,000 0.3182% 528,000 0

14 倪贞贞 487,000 0.2935% 487,000 0

15 陈相华 361,000 0.2176% 361,000 0

16 周松坡 360,000 0.2170% 360,000 0

17 周俭 360,000 0.2170% 360,000 0

18 郑道伦 360,000 0.2170% 360,000 0

19 邓锋 360,000 0.2170% 360,000 0

20 郑昌伦 241,000 0.1452% 241,000 0

21 李智月 240,000 0.1446% 240,000 0

22 温州市冠盛汽车零部件集团股份

有限公司未确认持有人证券专用

账户

26,000 0.0157% 26,000 0

23 王相成 22,000 0.0133% 22,000 0

24 代刚 11,000 0.0066% 11,000 0

25 高凤勇 10,000 0.0060% 10,000 0

26 上海滦海投资管理有限公司 8,000 0.0048% 8,000 0

27 梁子俭 6,000 0.0036% 6,000 0

28 邓众华 5,000 0.0030% 5,000 0

29 郦剑辉 4,000 0.0024% 4,000 0

30 夏严松 4,000 0.0024% 4,000 0

31 王兴妹 4,000 0.0024% 4,000 0

32 刘柏因 4,000 0.0024% 4,000 0

33 何小燕 4,000 0.0024% 4,000 0

34 缪秉安 3,000 0.0018% 3,000 0

35 温永林 3,000 0.0018% 3,000 0

36 唐卫东 3,000 0.0018% 3,000 0

37 李蕾 3,000 0.0018% 3,000 0

38 闫东升 2,000 0.0012% 2,000 0

39 郦雅琴 2,000 0.0012% 2,000 0

40 朱勇 2,000 0.0012% 2,000 0

41 周有勇 2,000 0.0012% 2,000 0

42 周勇 2,000 0.0012% 2,000 0

43 周盛 2,000 0.0012% 2,000 0

44 赵秀常 2,000 0.0012% 2,000 0

45 赵林生 2,000 0.0012% 2,000 0

46 赵后银 2,000 0.0012% 2,000 0
47 张亚山 2,000 0.0012% 2,000 0

48 张惠珍 2,000 0.0012% 2,000 0

49 张慧锋 2,000 0.0012% 2,000 0

50 曾慕鲁 2,000 0.0012% 2,000 0

51 曾爱波 2,000 0.0012% 2,000 0

52 尤川 2,000 0.0012% 2,000 0

53 姚志武 2,000 0.0012% 2,000 0

54 杨海标 2,000 0.0012% 2,000 0

55 许珍珍 2,000 0.0012% 2,000 0

56 徐浩 2,000 0.0012% 2,000 0

57 王慧 2,000 0.0012% 2,000 0

58 唐亮 2,000 0.0012% 2,000 0

59 唐华 2,000 0.0012% 2,000 0

60 孙九锋 2,000 0.0012% 2,000 0

61 孙芳 2,000 0.0012% 2,000 0

62 尚苹苹 2,000 0.0012% 2,000 0

63 荣娜 2,000 0.0012% 2,000 0

64 彭勇 2,000 0.0012% 2,000 0

65 倪益鸿 2,000 0.0012% 2,000 0

66 罗亮 2,000 0.0012% 2,000 0

67 刘烨 2,000 0.0012% 2,000 0

68 刘生 2,000 0.0012% 2,000 0

69 刘琳 2,000 0.0012% 2,000 0

70 刘健 2,000 0.0012% 2,000 0

71 廖敏 2,000 0.0012% 2,000 0

72 梁敏 2,000 0.0012% 2,000 0

73 李梦波 2,000 0.0012% 2,000 0

74 李惠明 2,000 0.0012% 2,000 0

75 黄蕾 2,000 0.0012% 2,000 0

76 洪凉凉 2,000 0.0012% 2,000 0

77 何强 2,000 0.0012% 2,000 0

78 郝兰芳 2,000 0.0012% 2,000 0

79 郭响蕾 2,000 0.0012% 2,000 0

80 付令 2,000 0.0012% 2,000 0

81 伏书昌 2,000 0.0012% 2,000 0

82 符翔宇 2,000 0.0012% 2,000 0

83 戴家祥 2,000 0.0012% 2,000 0

84 查亮亮 2,000 0.0012% 2,000 0

85 曹建凯 2,000 0.0012% 2,000 0

86 白斌 2,000 0.0012% 2,000 0

87 黄婷婷 2,000 0.0012% 2,000 0
88 颜欣 2,000 0.0012% 2,000 0

89 珠海市诚道天华投资合伙企业

（有限合伙）
2,000 0.0012% 2,000 0

90 郁全兴 2,000 0.0012% 2,000 0

91 何华 2,000 0.0012% 2,000 0

92 田浩 2,000 0.0012% 2,000 0

93 张郁夫 1,000 0.0006% 1,000 0

94 徐百平 1,000 0.0006% 1,000 0

95 王斌益 1,000 0.0006% 1,000 0

96 万世珍 1,000 0.0006% 1,000 0

97 孙培国 1,000 0.0006% 1,000 0

98 刘琼靥 1,000 0.0006% 1,000 0

99 刘崇耳 1,000 0.0006% 1,000 0

100 廖晖 1,000 0.0006% 1,000 0

101 黄满祥 1,000 0.0006% 1,000 0

102 郭应标 1,000 0.0006% 1,000 0

103 郭嘉兴 1,000 0.0006% 1,000 0

104 陈萌 1,000 0.0006% 1,000 0

105 马玉东 1,000 0.0006% 1,000 0

106 苏海霞 1,000 0.0006% 1,000 0

107 广东兆易沐恩新兴产业投资企业

（有限合伙）
1,000 0.0006% 1,000 0

108 深圳市华美盛业投资发展有限公

司
1,000 0.0006% 1,000 0

109 苏州中祥资产管理有限公司 1,000 0.0006% 1,000 0

合计 34,600,000 20.8515% 34,600,000 0

公司未确认持有人证券专用账户持有本次解除限售股份 26,000 股，为宋占

莉、段大地、包霞、闫翠、张武兰、冉茂芳、钱斌、魏彬彬、樊益华、陈斌、李

金燕、陈裕芬、王韩希、房瑞文、李智、徐连胜共 16 位股东。

六、股本变动结构表

单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后

有限售条件的流

通股份

1、其他境内法人持有股份 106,000 -10,000 96,000

2、境内自然人持有股份 77,070,000 -17,211,000 59,859,000

3、境外法人、自然人持有股

份
28,620,000 -9,420,000 19,200,000

4、其他 7,933,000 -7,933,000 0

 7

5、未确认持有人证券专用账

户
12,206,000 -26,000 12,180,000

有限售条件的流通股份合计 125,935,000 -34,600,000 91,335,000

无限售条件的流

通股份

A 股 40,000,000 34,600,000 74,600,000

无限售条件的流通股份合计 40,000,000 34,600,000 74,600,000

股份总额  165,935,000 0 165,935,000

七、上网公告附件

国金证券股份有限公司关于温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司首次

公开发行部分限售股上市流通的核查意见。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 12 日