五矿证券有限公司

关于西安宝德自动化股份有限公司本次交易不构成重组上市的

核查意见

西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“宝德股份”）拟以支

付现金方式购买名品世家酒业连锁股份有限公司（以下简称“名品世家”）控股

权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。五矿证券有限公司作为本次交易

的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管

理办法》”）的规定，就本次交易是否构成《重组管理办法》第十三条规定的重组

上市，进行核查并发表如下意见：

2021 年 3 月 23 日，上市公司披露了《关于公司控股股东、实际控制人拟减

持股份计划的预披露公告》，赵敏及其一致行动人邢连鲜拟合计减持上市公司

12%-20%股份。2021 年 7 月 5 日，赵敏与罗惠忠、刘珂、钱雪、雷钦签订《股

份转让协议》，赵敏向前述 4 名自然人，分别转让所持上市公司 5%股份，共计转

让上市公司 20%股份。

上述减持实施完成前 36 个月，上市公司实际控制人均为赵敏及其一致行动

人邢连鲜。上述减持实施完成后，赵敏及其一致行动人邢连鲜合计持有上市公司

18.23%股份，北京首拓融汇投资有限公司（以下简称“首拓融汇”）及其一致行

动人重庆中新融创投资有限公司（以下简称“中新融创”）合计持有上市公司 28.17%

股份，首拓融汇将成为上市公司控股股东，解直锟成为上市公司实际控制人，中

新融创为首拓融汇一致行动人。

本次交易以现金方式收购标的资产，未导致上市公司实际控制人变更为本次

交易对方或其关联方，且名品世家实际控制人陈明辉及其一致行动人周长英出具

了《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》，承诺“在本次交易完成后 36 个月内，

不会通过包括但不限于增持上市公司股份、与第三方达成一致行动协议、受托表

决权等任何方式直接或间接谋求上市公司控制权”。

因此，本次交易不构成重组上市。

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