证券代码：601696        证券简称：中银证券        公告编号：2021-054

中银国际证券股份有限公司关于

上海金融发展投资基金（有限合伙）减持股份情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”、“公司”）收

到股东上海金融发展投资基金（有限合伙）（以下简称“金融发展基金”）发来

的《关于减持中银国际证券股份有限公司股份情况的告知函》（以下简称《告知

函》），现将相关情况公告如下：

根据上述《告知函》，金融发展基金已根据公司于 2021 年 4 月 10 日披露的

《持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-023）累计减持公司

股份 111,120,000 股，占公司总股本的 4.00%。其中通过集中竞价方式减持

55,560,000 股，占公司总股本的 2.00%；通过大宗交易方式减持 55,560,000 股，

占公司总股本的 2.00%。受《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上

海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等

相关规定限制，本次减持计划剩余股份在本次减持计划期限内已无法实施，本次

减持计划结束。截至 2021 年 8 月 26 日，金融发展基金持有公司股份 152,037,895

股，占公司总股本的 5.47%。根据《告知函》，“金融发展基金在中银证券首次

公开发行股票并上市前承诺，在其股份锁定期满后 6 个月内将所持中银证券股份

减持至持股 5%以下。受客观因素制约，金融发展基金在 2021 年 8 月 26 日前已

减持 4%的股份，剩余 0.48%的股份将争取于 2021 年 10 月底前完成减持。”

公司将严格履行相关信息披露义务。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日 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