证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2021-044

无锡信捷电气股份有限公司

股东及董监高减持股份计划公告的更正公告

无锡信捷电气股份股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 09 月

01 日披露了《无锡信捷电气股份有限公司股东及董监高减持股份计划公告》

（编号： 2021-041）。现对原公告内容中涉及的减持计划主要情况更正如

下：

变更前：

 减持计划的主要内容

因个人资金需求，公司大股东吉峰先生拟自 2021年 9月 27日起至 2021年 12

月 21 日期间内，通过大宗交易的方式减持其所持本公司无限售条件流通股不超过

442,025 股（含），占公司总股本的 0.3145%，占其持有的无限售条件流通股总数

的 5.98%，减持价格按市场价格确定，且不低于发行价格。

一、减持计划的主要内容

股东名称

计划减持

数量

（股）

计划减

持比例

减持方

式

竞价交易减

持期间

减持合

理价格

区间

拟减持股

份来源

拟减持原

因

吉峰 不 超 过 ：

442,025 股

不 超

过 ：

0.3145%

大宗交

易 减

持，不

超过：

2021/9/27～

2021/12/21

按 市 场

价格

IPO 前取得

的股份

个人资金需

求

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

442,02

5股

变更后

 减持计划的主要内容

因个人资金需求，公司大股东吉峰先生拟自本公告三个交易日后即 2021 年 9

月 06 日起至 2021 年 12 月 21 日期间内，通过大宗交易的方式减持其所持本公司

无限售条件流通股不超过 442,025股（含），占公司总股本的 0.3145%，占其持有

的无限售条件流通股总数的5.98%，减持价格按市场价格确定，且不低于发行价格。

一、减持计划的主要内容

股东名称

计划减持

数量

（股）

计划减

持比例

减持方

式

竞价交易减

持期间

减持合

理价格

区间

拟减持股

份来源

拟减持原

因

吉峰 不 超 过 ：

442,025 股

不 超

过 ：

0.3145%

大宗交

易 减

持，不

超过：

442,02

5股

2021/9/6 ～

2021/12/21

按 市 场

价格

IPO 前取得

的股份

个人资金需

求

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给广大投资

者带来的不便表示歉意。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2021 年 09 月 01 日