证券代码：600243  证券简称：青海华鼎  公告编号：临 2021-045

青海华鼎实业股份有限公司

关于持股 5%以上股东减持到 5%的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次权益变动属于减持，不触及要约收购。

 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化

 一、本次权益变动基本情况

青海华鼎实业股份有限公司（下称：“公司”或“青海华鼎”）于

2021年 8 月 3 日披露了《青海华鼎持股 5%以上股东集中竞价减持股

份计划公告》（公告编号：临 2021-035），公司股东济南享佰居贸易

有限公司(下称：“济南享佰居”)拟自本公告之日起 15 个交易日后的

3 个月内，通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 438.85 万股

（占公司总股本的 1%），详细内容见相关公告。

公司于 2021 年 9 月 1 日收到股东济南享佰居发来的《青海华鼎

简式权益变动报告书》，济南享佰居于 2021 年 8月 26 日至 2021 年 9

月 1 日通过上海证券交易所集中竞价交易的方式减持了 437.75万股

公司股份，占公司总股本的 0.9975%，本次减持后，济南享佰居所持

公司股份占公司总股本的 5%。具体如下表：

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
信息披露人本次权益变动前后变动情况如下：

股东名称
本次变动完成前 本次变动完成后

数量（万股） 比例（%） 数量（万股） 比例（%）

济南享佰居贸易有限公司 2,632 6 2,194.25 5

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不

涉及公司控制权变更。

二、本次权益变动之信息披露义务人基本情况

公司名称：济南享佰居贸易有限公司

统一社会信用代码：91370112MA3N5C839E

注册资本：1,000万元

法定代表人：郝鹏

成立日期：2018年 05月 18日

注册地址：山东省济南市历城区二环东路 1599 号七里堡茶城 A

座四楼 402室

经营范围：食品、非专控农副产品、饲料、化肥、针纺织品及原

料、金属及金属矿、化工产品（不含危险化学品、易制毒品）、汽车

零配件、五金产品、机械设备、电子产品、计算机、计算机软件及辅

助设备、建材的批发、零售以及其他按法律、法规、国务院决定等规

定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动）

三、所涉及后续事项

1、公司于2021年8月3日披露了《青海华鼎持股5%以上股东集中

竞价减持股份计划公告》（公告编号：临2021-035），截至目前，济
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
南享佰居上述减持计划尚未实施完毕。

2、信息披露义务人济南享佰居就本次权益变动披露的《青海华

鼎简式权益变动报告书》详见上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二○二一年九月二日

http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cn