证券代码：300889        证券简称：爱克股份       公告编号：2021-047

深圳爱克莱特股份有限公司

关于特定股东减持公司股份的公告

 深圳爱克莱特股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10

月12日收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司下发的持有人名

册，关注到公司特定股东郑闳升目前持有6,183,000公司股份，其中

质押4,500,000股，减持1,317,000股。公司高度重视，现将有关情况

披露如下：

一、本次减持前此股东持股情况

公司首发上市之前，股东郑闳升持有750万股公司股份，占公司

股份总额的6.41%，属于5%以上股东。经中国证券监督管理委员会《关

于同意深圳爱克莱特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批

复》（证监许可【2020】1860号）核准，公司向社会首次公开发行人

民币普通股（A股）股票3,900万股，并于2020年9月16日在深圳证券

交易所挂牌上市。公司首次公开发行股票后，总股本由11,700万股变

更为15,600万股。郑闳升的持股比例降至4.81%。

二、股东承诺情况

股东郑闳升作为公司上市前5%以上的股东于2019年4月签署了

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

《关于股份锁定及减持股份意向的承诺函》，内容如下：

（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人

管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司

回购本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份；

（2）在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次

公开发行股票的发行价，并在减持前四个交易日通知公司，由公司在

减持前三个交易日公告。

三、其他说明

截止公告日，公司暂未获得股东郑闳升的减持通知及说明。公司

将密切关注该事项的后续进展情况。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

                                董  事  会

                                 2021 年 10 月 12 日

 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