证券代码：600330       证券简称：天通股份      公告编号：临 2021-048

天通控股股份有限公司

关于减持公司所持其他上市公司部分股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

（一）天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 20 日召

开的八届八次董事会及 2021 年 5 月 12 日召开的 2020 年年度股东大会，审议通

过了《关于减持其他上市公司股份暨关联交易的议案》，同意授权公司管理层自

亚光科技集团股份有限公司（证券代码：300123，以下简称“亚光科技”）对本

次减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内通过集中竞价、大宗交易、

协议转让等方式，根据市场情况择机减持公司所持有的亚光科技 66,362,500 股

股份，占其总股本的 6.59%。其中采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 个

自然日内，公司与一致行动人海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）

（以下简称“东方天力”）合计减持股份的总数不超过亚光科技总股本的 1%；采

用大宗交易方式的，在任意连续 90 个自然日内，公司与东方天力合计减持股份

的总数不超过亚光科技总股本的 2%；采用协议转让的，公司与东方天力合计减

持股份的总数不低于亚光科技总股本的 5%，且单个受让方的受让比例不低于亚

光科技总股本的 5%。若在本次计划减持期间，亚光科技有送股、转增股本、配股

等股份变动事项，上述减持股份数量做相应的调整。详见公司于 2021 年 4 月 22

日披露的《关于减持其他上市公司股份计划届满及继续减持暨关联交易公告》（公

告编号：临 2021-019）。

（二）公司于 2021 年 5 月 26 日召开的八届十次董事会，审议通过了《关于

减持公司所持其他上市公司部分股份的议案》，同意授权公司管理层自博创科技

股份有限公司（证券代码：300548，以下简称“博创科技”）减持计划公告披露

之日起十五个交易日后的六个月内通过深圳证券交易所证券交易系统（包含集中

竞价、大宗交易等方式）根据市场情况择机减持不超过 345.94 万股博创科技股

份，不超过其总股本的 2%。若在本次计划减持期间，博创科技有送股、转增股

本、配股等股份变动事项，上述减持股份数量做相应的调整。详见公司于 2021

年 5 月 27 日披露的《关于减持公司所持其他上市公司部分股份的公告》（公告编

号：临 2021-023）。

二、交易进展情况

（一）亚光科技减持进展情况

1、2021 年 5 月 19 日至 2021 年 5 月 26 日，公司通过集中竞价方式累计减

持了亚光科技 4,251,040 股股份，占其总股本的 0.42%。详见公司于 2021 年 5

月 27 日披露的《关于减持公司所持其他上市公司部分股份的进展公告》。

2、2021 年 5 月 27 日至 2021 年 6 月 1 日，公司通过集中竞价方式累计减持

了亚光科技 5,574,600 股股份，占其总股本的 0.55%。详见公司于 2021 年 6 月

2 日披露的《关于减持公司所持其他上市公司部分股份的进展公告》。

3、2021 年 6 月 7 日至 2021 年 6 月 22 日，公司通过集中竞价方式累计减持

了亚光科技 249,900 股股份，占其总股本的 0.025%。详见公司于 2021 年 7 月 13

日披露的《关于减持公司所持其他上市公司部分股份的进展公告》。

4、2021 年 10 月 20 日至 2021 年 10 月 27 日，公司通过集中竞价方式累计

减持了亚光科技 2,398,600 股股份，占其总股本的 0.24%，合计成交金额为

2,203.04 万元。

截至 2021 年 10 月 27 日收盘后，公司和东方天力合计持有亚光科技

60,249,316 股股份，占其总股本的 5.98%；其中公司持有亚光科技 53,888,360

股股份，占其总股本的 5.35%；东方天力持有亚光科技 6,360,956 股股份, 占其

总股本的 0.63%。

（二）博创科技减持进展情况

1、2021 年 6 月 23 日至 7月 12 日，公司通过集中竞价方式累计减持了博创

科技1,729,678股股份，占博创科技最近一次公开总股本172,970,858股的 1%。

详见公司于 2021 年 7 月 13 日披露的《关于减持公司所持其他上市公司部分股份

的进展公告》。

2、2021 年 9 月 23 日至 9月 27 日，公司通过集中竞价方式累计减持了博创

科技377,300股股份，占博创科技最近一次公开总股本173,670,424股的 0.22%，

合计成交金额为 1,230.37 万元。

截至本公告披露日，公司还持有博创科技 10,584,217 股股份，占其最近一

次公开总股本的 6.09%。

三、对公司的影响

（一）亚光科技作为公司其他权益工具投资，其减持收益计入“其他综合收

益”，本次出售亚光科技股票取得的收益将从公司财务报表中所有者权益项下的

其他综合收益科目转入所有者权益项下的未分配利润科目，对公司的当期利润不

产生影响。

（二）博创科技预计本次减持股份扣除成本及相关税费后，实现的投资收益

约为 1,033.86 万元（未考虑所得税），将计入公司当期损益。

以上数据为公司初步核算数据，最终情况以注册会计师年度审计确认后的结

果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二Ｏ二一年十月二十八日