证券简称：山东黄金     证券代码：600547       公告编号：临 2021-071

山东黄金矿业股份有限公司

关于重大资产重组限售股份上市流通的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

 本次限售股上市流通数量为 77,948,821 股

 本次限售股上市流通日期为 2021 年 11 月 12 日

一、 本次限售股上市的基本情况

本次解禁限售股属于非公开发行限售股。即：山东黄金集团有限公司（以下

简称“黄金集团”）、山东黄金地质矿产勘查有限公司（以下简称“黄金地勘”）、

山东黄金有色矿业集团有限公司（以下简称“有色集团”）在发行股份购买资产

并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”或“本次重组”）中以资产

认购的限售股解禁上市流通。

（一） 核准时间

2015 年 11 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国

证监会”）出具的《关于核准山东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公

司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2540 号）。

(二)股份登记及上市时间

公司于 2016 年 10 月 17 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

出具的《证券变更登记证明》，本次交易新增的 434,046,401 股非公开发行股份

完成登记，正式列入公司的股东名册，新增股份的性质全部为有限售条件股份。

公司于 2016 年 10 月 19 日公告了《山东黄金矿业股份有限公司发行股份购

买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书》。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

（一）本次交易的简要方案

本次交易之发行股份购买资产：发行价格为定价基准日（公司第四届董事会

第十二次会议决议公告日）前 60 交易日公司股票交易均价的 90%，即 14.33 元/

股。经 2014 年、2015 年年度利润分配后，发行价格调整为 14.13 元/股。

经过上述发行价格调整，公司发行股份购买资产向黄金集团、黄金地勘、有

色集团非公开发行股份分别为 116,836,100 股、99,424,515 股和 71,932,142 股。

（二）本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、2018 年 9 月发行 H 股

本次交易之限售股形成后，经中国证监会核准并经香港联合交易所有限公司

（以下简称“香港联交所”）批准，公司 2018 年 9 月 28 日发行 327,730,000 股

H 股并于 2018 年 10 月 26 日超额配售权获行使后发行 29,159,500 股 H 股，共发

行 356,889,500 股 H 股，本公司总股本由 1,857,118,809 股变更为 2,214,008,309

股。

2、2019 年 8 月资本公积转增股本

2019 年 8 月公司实施 2018 年度利润分配方案，本次利润分配及转增股本方

案以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 2,214,008,309 股为基数，每股派发现金红利

0.1 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利

221,400,830.90 元，转增 885,603,323 股，本次分配后总股本为 3,099,611,632 股。

3、2020 年 8 月资本公积转增股本

2020 年 8 月公司实施 2019 年度利润分配方案，本次利润分配及转增股本方

案以 2019 年 12 月 31 日总股本 3,099,611,632.00 股为基数，向全体股东每 10 股

派现金红利 1.00 元（含税），以资本公积转增股本向全体股东实施 10 股转增 4

股。公积派发现金红利 309,961,163.20 元，转增 1,239,844,651 股，本次分配后总

股本为 4,339,456,283 股。

4、2020 年 12 月股份回购并注销

2020 年 12 月 14 日，公司完成了有色集团业绩承诺补偿股份的回购，并于

2020 年 12 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司注销了此次回购的股份

25,509,517 股。本次变动后，公司总股本由 4,339,456,283 股减少至 4,313,946,766

股。

5、2021 年 2 月新增发行 H 股

2021 年 2 月 1 日，恒兴黄金控股有限公司成为公司的全资子公司，恒兴黄

金股票于香港联交所退市，公司新增发行的 159,482,759 股 H 股股份于 2021 年 2

月 5 日在香港联交所主板市场挂牌并上市交易，公司股份总数由 4,313,946,766

股变更为 4,473,429,525 股。

上述股份变动完成至今，公司股本未再发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

（一）关于重大资产重组相关的承诺函

黄金地勘就本次重组出具的承诺函及履行情况如下表：

4

承诺背景
承诺

类型
承诺方

承诺

内容

承诺时间及

期限

是否

有履

行期

限

是否

及时

严格

履行

如未能及时履行应说

明未完成履行的具体

原因

如未能

及时履

行应说

明下一

步计划

与 重 大 资

产 重 组 相

关的承诺

股份限售 黄金集团、有

色集团、黄金

地勘

（1）以资产所认购的山东黄金的股票，自发行

上市之日起至少三十六个月不上市交易或转让；

若山东黄金在本次交易完成后六个月内连续二

十个交易日的收盘价低于山东黄金本次交易的

发行价格，或山东黄金在本次交易完成后六个月

的期末收盘价低于山东黄金本次交易的发行价

格，本公司因本次交易所认购并持有的山东黄金

股票的限售（锁定）期将自动延长至少六个月；

（2）如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法

机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在

案件调查结论明确以前，本公司将暂停转让本公

司在上市公司拥有权益的股份。

2015年 4月

30 日至不

早于 2019

年 10 月 20

日

是 是

与 重 大 资

产 重 组 相

关的承诺

其他

探矿权转

采矿权确

定性

黄金地勘 （1）新立探矿权已经具备转为采矿权的法定条

件，并可按照《山东省莱州市新立村金矿勘探探

矿权评估报告》（中联评矿报字〔2014〕第 1123

号）预计的时间办理完毕采矿权；（2）新立探

矿权可以按照评估报告拟定的矿山设计生产规

模办理采矿许可证。

2015年 8月

12 日 至

2017年 6月

30日

是 否 根据《山东省人民政

府关于山东黄金集团

有限公司三山岛金矿

矿产资源整合的批

复》（鲁政字﹝2017﹞

99号），公司将所属

三山岛金矿、新立金

矿两个采矿权和三山

岛金矿区外围地质详

查、新立矿区 55-91

线矿段金矿勘探、新

立村金矿勘探三个探

矿权进行整合，整合

主体为三山岛金矿。

2019 年 10 月已领取

整合后的新采矿许可

证，实质上已经完成

该项承诺。

与 重 大 资

产 重 组 相

关的承诺

其他

资产完整

性、合规

性

黄金地勘 （1）新立探矿权权属清晰、完整，上述矿业权

及相关资产不存在质押、担保或其他第三方权利

等限制性情形，亦不存在被查封、冻结、托管等

其他限制转让情形，本公司对上述矿业权及相关

资产拥有合法、完整的处置权利；本公司承诺对

因上述采矿权资产权利瑕疵而导致山东黄金损

失承担赔偿责任；（2）已取得或正在办理为拥

有和经营其财产和资产以及开展其目前所经营

的业务所需的一切有效批准和证照，且正在办理

之中的批准和证照并不存在任何实质性的法律

障碍；（3）待山东黄金本次重组获得中国证监

会核准后，本公司将全力配合山东黄金办理探矿

权转让变更手续在国土资源主管部门的审批及

更名手续，并承诺在山东黄金本次发行股份购买

资产之重大重组获得中国证监会核准之日起三

个月内办理完毕。

2014 年 11

月 26日，长

期有效

否 是

（二） 锁定期承诺

黄金地勘在前次中出具的承诺函：本次交易中所认购的山东黄金股份（包括但不限

于，限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份），自股票上市之日起 36 个月内

不得转让；48 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的 40％；60 个月内转让

股份数量不超过其本次认购股份总数的 60％。本次交易所认购股份的限售期，最终将

按照中国证监会或上交所的审核要求执行。

（三）业绩预测补偿承诺

本次重组于 2016 年实施完毕，根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产

评估报告》及中联资产评估集团有限公司、北京海地人矿业权评估事务所出具的《矿

业权评估报告》，本次交易中，黄金地勘公司注入的标的资产 2016 年至 2019 年度矿

业权口径净利润如下：

                                                           单位：万元

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

独立财务顾问中信证券股份有限公司作为公司本次交易的持续督导机构，对本次限

售股上市流通的有关事项进行了核查，认为：

山东黄金本次重大资产重组之限售股份解除限售、上市流通的申请以及申请的股份

数量、上市流通时间符合相关法律、法规和范性文件的要求，山东黄金上述限售股份持

有人严格履行了相关锁定期承诺，其他相关承诺正常履行。独立财务顾问同意山东黄金

本次限售股上市流通。

六、本次限售股上市流通情况

交易对方 标的资产 2016年 2017年 2018年 2019年

黄金地勘 新立探矿权 -  22,180.32   45,336.75   45,336.75

本次限售股上市流通数量为 77,948,821 股，占公司股本总额的 1.7425%。

本次限售股上市流通日期为 2021 年 11 月 12 日。

本次申请解除股份限售的股东人数为 1 名。

本次限售股上市流通明细清单：

                                                              单位：股

序号 股东名称
持有限售股

数量

持有限售股占

公司总股本比

例(%)

本次上市流通

数量

剩余限售股

数量

1
山东黄金地质矿产勘查

有限公司
77,948,821 1.7425 77,948,821  0

合计 77,948,821  1.7425  77,948,821 0

七、股本变动结构表

单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后

有限售条件

的流通股份
有限售条件的流通股份 77,948,821 -77,948,821 0

无限售条件

的流通股份

A 股 3,536,494,526 77,948,821 3,614,443,347

H 股 858,986,178 0 858,986,178

无限售条件的流通股份合计 4,395,480,704 77,948,821 4,473,429,525

股本总额   4,473,429,525 0 4,473,429,525

八、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于山东黄金矿业股份有限公司重大资产重组之限售股

份上市流通的核查意见》

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

                                              2021年11月5日