证券代码：300116       股票简称：保力新      公告编号：2021-106

保力新能源科技股份有限公司

关于公司5%以上股东被动减持违规的补充公告

保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 2 日在巨潮资

讯网披露了《保力新能源科技股份有限公司关于公司 5%以上股东被动减持违规的公告》

（公告编号：2021-105），公司持股 5%以上股东郭鸿宝先生质押在长江证券股份有限公

司（以下简称“长江证券”）的公司部分股份在公司披露减持计划未满 15 个交易日被长

江证券通过深圳证券交易所集中竞价交易系统进行司法处置而导致郭鸿宝先生被动减

持，构成了违规减持。公司再次获悉郭鸿宝先生在 2021 年 7 月 22 日也发生了上述违规

减持行为，现将违规减持相关情况补充说明如下：

2020 年 12 月 11 日、2020 年 12 月 14 日、2021 年 7 月 14 日-21 日以及 2021 年 7 月

22 日，郭鸿宝先生所持的公司共计 8,334,925 股股份被相关质权人通过深圳证券交易所

集中竞价交易系统进行处置而导致其被动减持，占公司总股本的 0.195%，被动减持金额

约为 2,276.99 万元。前述被动减持行为距离减持计划披露日未满 15 个交易日，具体减持

数量、价格、金额情况如下：

股东名

称

减持方

式
减持时间

减持均

价
减持股数

减持比

例

司法处

置方

郭鸿宝

集中竞

价

2020-12-11 2.6 2,475,766 0.058%

长江证

券

2020-12-14 2.64 1,444,759 0.034%

2021-7-14—2021-7-21 2.84 3,505,500 0.082%

2021-7-22 2.82 908,900 0.021%

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误

导性陈述或重大遗漏。

合计 8,334,925 0.195% -

特此公告。

保力新能源科技股份有限公司董事会

                                                 二〇二一年十一月八日