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述或重大遗漏。

股票代码：002043                股票简称：兔宝宝                公告编号：2021-053

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措

施或处罚情况的公告

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按

照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委

员会及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定和要求，建立健全内部

控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治

理水平。按照相关要求，公司现将最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措

施或处罚及相应的整改情况说明如下：

一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及相应整改措施

2017年10月28日，公司收到深圳证券交易所《关于对德华兔宝宝装饰新材股

份有限公司监事丁观芬的监管函》（中小板监管函[2017]第61号），具体内容及

整改情况如下：

（一）监管函内容

公司监事丁观芬自2016年11月14日至12月12日买入公司股票6,000股，成交

金额77,170元，2017年4月28日卖出公司股票6,000股，成交金额99,840元。上述

股票买卖行为构成《证券法》第四十七条所界定的短线交易。

上述行为违反了深交所《股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第3.1.8

条和《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.8.1条的规定。

（二）相应整改情况

公司董事会知悉此事后高度重视，及时调查了解相关情况。公司董事会对监

事丁观芬提出严肃批评，督促其深刻反思并切实采取相关措施避免此类事件。公

司证券部承诺将认真学习相关法律、法规，严格遵守相关规定，建立并严格执行

相关流程制度，在以后的工作中加强对窗口期董事、监事、高级管理人员买卖公

司股票行为的提示和监控，防止此类事件的再次发生，并就本次违规行为向公司

及广大投资者致以诚挚的歉意。

公司将以此为鉴，进一步加强组织相关部门及董事、监事、高级管理人员、

持有公司股份5%以上的股东对《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证

券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指

引》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》

等相关法律、法规的学习，杜绝此类事件的再次发生。

除上述情形外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管

措施的情形。

特此公告。

  德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十三日 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