证券代码：603922         证券简称：金鸿顺         公告编号：2021-071

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于励炯企管自愿承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次交易已经上市公司董事会、监事会审议同意豁免洪建沧、洪伟涵自愿

性承诺的股份限售情形；尚需经股东大会审议，股东大会是否审议通过存

在不确定性。本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性。

 励炯企管在遵守自愿性承诺的前提下，未来可能减持其所持有的上市公司

股份。励炯企管未来拟减持其所持有的上市公司股份时，将遵守中国证监

会、上交所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，并履行相

关信息披露义务。

2021 年 9 月 26 日，上海励炯企业管理有限公司（以下简称“励炯企管”）

与苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东金鹤集团、

股东高德投资签署了股份转让协议，本次股权转让后，励炯企管将持有公司 19.99%

的股份。励炯企管是 Avalite Gem Limited 的全资子公司，Avalite Gem Limited 是

Avalite Gem Investment Ltd 的全资子公司，Avalite Gem Investment Ltd 由 Warburg

Pincus LLC（以下称“华平投资”）管理的各投资基金出资设立。励炯企管系由

华平投资管理的各投资基金间接全资持有，华平投资可实际控制励炯企管的各项

经营管理，励炯企管不属于契约型私募基金、资产管理计划及信托计划等主体，

励炯企管不会对本次交易完成后上市公司股权清晰、控制权稳定造成不利影响。

为了维护上市公司经营管理的稳定性，励炯企管自愿作出如下承诺：

1、经励炯企管提名并担任上市公司董事和高级管理人员的人员在担任上市

公司董事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过该等人员所持有上市公司

股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的上市公司股份。

2、在上市公司现实际控制人洪建沧、洪伟涵原承诺的锁定期届满之日（2020

年 10 月 23 日）起的两年内，针对励炯企管通过本次交易获得的上市公司股份，

在不违背限制条件下，将根据相关法规及上交所的规定，通过上交所竞价交易系

统或大宗交易系统进行减持，每年减持数量合计不超过上一年末其所持上市公司

股票合计数的 15%。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2021 年 11 月 26 日