证券代码：603893          证券简称：瑞芯微         公告编号：2021-106

瑞芯微电子股份有限公司

关于股东提前终止减持计划暨减持股份结果的更正公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 19 日收到

股东上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海武岳

峰”）及北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“北

京亦合” ,与上海武岳峰合称“两公司”）出具的《提前终止减持计划暨减持股份

结果告知函》，并于 2021 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》上发布了《瑞芯微

电子股份有限公司股东提前终止减持计划暨减持股份结果公告》（公告编号：

2021-104）。

2021 年 12 月 3 日，公司收到上海武岳峰及北京亦合出具的《有关提前终止

减持计划公告的更正说明函》，基于两公司共同投资的企业广东赛微微电子股份

有限公司（以下简称“赛微微”）申请首次公开发行股票，为进一步保障赛微微

长远稳定发展，减小相关股东未来减持赛微微的股份时对赛微微股价及赛微微控

股股东、实际控制人控股比例造成的影响，切实保护广大中小投资者的利益，上

海武岳峰与北京亦合、上海岭观企业管理合伙企业（有限合伙）、潘建岳、武平

于 2021 年 10 月 15 日签署了《关于一致行动关系及股份锁定等事宜的承诺函》，

就与赛微微本次发行上市相关的股份锁定、减持安排、一致行动关系等事宜做出

补充确认和承诺，承诺人之间的一致行动人关系自赛微微本次发行上市之日起

36 个月内有效。

基于上述原因，为保持相关公开披露信息的一致性，两公司对前述公告中关

于上海武岳峰与北京亦合非一致行动关系的内容进行更正，确认两公司在瑞芯微

今后的持股与未来减持过程中将作为一致行动人。现将相关内容予以更正如下：

更正前：

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称 股东身份
持股数量

（股）
持股比例 当前持股股份来源

上海武岳峰集成电

路股权投资合伙企

业（有限合伙）

5%以下股东 19,585,000 4.6988% IPO 前取得：19,585,000 股

北京武岳峰亦合高

科技产业投资合伙

企业（有限合伙）

5%以下股东 2,250,000 0.5398% IPO 前取得：2,250,000 股

上述减持主体无一致行动人。

更正后：

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称 股东身份
持股数量

（股）
持股比例 当前持股股份来源

上海武岳峰集成电

路股权投资合伙企

业（有限合伙）

5%以下股东 19,585,000 4.6988% IPO 前取得：19,585,000 股

北京武岳峰亦合高

科技产业投资合伙

企业（有限合伙）

5%以下股东 2,250,000 0.5398% IPO 前取得：2,250,000 股

上述减持主体存在一致行动人：

 股东名称
持股数量

（股）
持股比例 一致行动关系形成原因

第一组

上海武岳峰集成电路股权投

资合伙企业（有限合伙）
19,585,000 4.6988%

同一实际控制人控制的企

业

北京武岳峰亦合高科技产业

投资合伙企业（有限合伙）
2,250,000 0.5398%

同一实际控制人控制的企

业

合计 21,835,000 5.2386% —

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司及上海武岳峰、北京亦合对
上述更正事项给广大投资者带来的不便表示歉意。

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会

  2021 年 12 月 4 日