证券代码：600979      证券简称：广安爱众    公告编号：2021-085

四川广安爱众股份有限公司

关于持股 5%以上股东减持达到 1%的提示性公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

重要内容提示：

 本次权益变动属于减持，不触及要约收购。

 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

2021 年 12月 21 日，四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）收到

公司股东四川裕嘉阁酒店管理有限公司（以下简称“裕嘉阁”）的《关于股份减

持进展的告知函》，裕嘉阁于 2020 年 12 月 28 日至 2021 年 12 月 20 日期间通过

集中竞价交易方式减持公司无限售条件流通股 12,321,776 股，累计减持股份占

公司总股本 0.9999%。本次权益变动后，裕嘉阁持有公司 66,370,003 股，占公

司总股本比例为 5.39%。

一、前次减持股份情况

（1）2020 年 8 月 20 日，公司披露《股东及董监高集中竞价减持股份计划

公告》（公告编号为：2020-045）。裕嘉阁计划自减持披露之日起 15 个交易日后

的 6 个月内，通过集中竞价交易减持股份不超过 20,000,000 股（其中任意连续

九十个自然日内，减持股份总数不超过公司股份总数的 1%。裕嘉阁持有公司总

股份 91,000,000 股，持股比例 7.38%。

（2）2020年 10 月 27日，公司披露《股东集中竞价减持股份进展公告》（公

告编号：2020-060）。裕嘉阁在 2020年 9月 25日至 2020年 10月 23 日期间，通

过集中竞价交易方式减持 10,000,000股，剩余股份 81,014,279股，占公司总股

本 6.57%。

（3）2021 年 3 月 12 日，因裕嘉阁减持时间区间届满，公司对外披露《股

东集中竞价减持股份结果公告》（公告编号：2021-008）。裕嘉阁减持公司股份

19,988,976股，剩余股份 71,025,303股，占公司总股本 5.76%。

(4) 2021 年 6 月 22 日,公司披露《关于持股 5%以上的股东减持公司股份的

计划公告》（公告编号：2021-042）。裕嘉阁计划自本公告之日起 15 个交易日后

的 6 个月内进行减持，且在任意连续 90 个自然日内，拟通过集中竞价交易方式

减持股份总数不超过公司股份总数的 1%，即不超过 12,322,598股；在任意连续

90 个自然日内，拟通过大宗交易转让股份，减持股份总数不超过公司股份总数

的 2%，即不超过 24,645,196 股。裕嘉阁持有公司股份 71,025,303 股，占公司

总股本 5.76%。

二、本次权益变动基本情况

1、股东基本情况

企业名称 四川裕嘉阁酒店管理有限公司

企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址 成都市郫县犀浦镇华都大道东二段 5号附 1号 3层 302 号

成立日期 2012 年 08月 01日

经营期限 2012 年 08月 01日至长期

注册资本 壹亿贰仟万元整

法定代表人 郭策

统一社会信用

代码

91510124050059094Y

通讯地址 成都市郫县犀浦镇华都大道东二段 5号附 1号 3层 302 号

经营范围 酒店管理服务，市场调查，社会经济咨询（不含投资及资产管理

类服务），会议及展览服务，物业管理，房屋租赁，中餐，不含凉

菜、裱花蛋糕、生食海产品、现榨饮料，茶座，足浴（以上范围

不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目，涉及

许可凭许可证经营）。

2、本次权益变动情况

交易日期 变动方式 交易方向 交易数量（股） 减持比例

2020/12/28 集中竞价 卖出 2,512,300 0.2039%

2020/12/29 集中竞价 卖出 1,178,000 0.0956%

2021/1/5 集中竞价 卖出 650,000 0.0527%

2021/1/11 集中竞价 卖出 1,000,000 0.0812%

2021/1/18 集中竞价 卖出 473,400 0.0384%

2021/1/19 集中竞价 卖出 752,776 0.0611%

2021/1/21

集中竞价 卖出 130,000 0.0105%

2021/3/8 集中竞价 卖出 620,000 0.0503%

2021/3/9 集中竞价 卖出 200,000 0.0162%

2021/3/10 集中竞价 卖出 150,000 0.0122%

2021/9/8 集中竞价 卖出 645,300 0.0524%

2021/9/9 集中竞价 卖出 1,000,000 0.0812%

2021/11/4 集中竞价 卖出 1,000,000 0.0812%

2021/11/16 集中竞价 卖出 1,000,000 0.0812%

2021/11/17 集中竞价 卖出 1,000,000 0.0812%

2021/12/20 集中竞价 卖出 10,000 0.0008%

合计   12,321,776 0.9999%

三、本次权益变动前后，股东拥有公司股份情况如下：

股东

名称
股份性质

本次权益变动前 本次权益变动后

持有数量（股）
占总股本

比例
持有数量（股）

占总股本

比例

裕嘉

阁

合计持有股份 78,691,779 6.39% 66,370,003 5.39%

其中：无限售

条件股份

78,691,779 6.39% 66,370,003 5.39%

有限售条件股

份

0 0 0 0

上述权益变动不会导致公司第一大股东、实际控制人发生变化。

四、所涉及后续事项

1、上述权益变动情况未导致公司控股股东、实际控制人发生变化；

2、本次权益变动为履行减持股份计划，截至目前，该减持计划尚未实施完

毕；

3、本次股权权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2021年 12月 22日