证券代码：300497       证券简称：富祥药业       公告编号：2022-015

江西富祥药业股份有限公司

股票交易异常波动的补充公告

一、股票交易异常波动的情况

江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日内（2022

年1月20日、1月21日、1月24日）收盘价格跌幅偏离值累计超过30%。根据《深圳证券

交易所创业板股票交易特别规定》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。公司

于2022年1月25日披露了《股票交易异常波动的公告》（公告编号：2022-013），现将

以上公告中的“二、公司关注并核实相关情况”的内容进行补充，补充内容如下：

二、公司关注并核实相关情况

为使广大投资者了解公司相关情况，避免给投资者造成误导，公司作出补充说明

如下：

1、日前，公司凭借公司参股子公司上海凌富药物研究有限公司（以下简称“凌富

药物研究院”）的研发基础，已经向客户供应了莫匹拉韦和瑞德西韦德核心中间体样

品，并通过了客户验证，后续公司将持续推进该项目工作。

风险提示：虽然样品已经通过客户验证，但是由于客户需求的交货期非常紧张，

公司后续在短期内是否可以及时满足客户放大需求的交货尚存在不确定性，请广大投

资者注意风险。

2、涉及公司新冠治疗药物相关中间体的营收占比具体情况如下：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

截止本公告日，公司供应的莫匹拉韦相关中间体产品的销售合同金额为325万元，

占公司经审计的2020年营业收入的比例约为0.2%，占比较小，暂未对公司业绩产生重

大影响。

截止本公告日，公司供应的瑞德西韦相关中间体产品的销售合同金额为550万元，

占公司经审计的2020年营业收入的比例约为0.4%，占比较小，暂未对公司业绩产生重

大影响。

3、涉及公司锂电池电解液添加剂项目相关产品的具体情况

子公司潍坊奥通药业有限公司计划建设年产 VC（碳酸亚乙烯酯）5,000t、FEC（氟

代碳酸乙烯酯）1,000t 项目，目前该项目已有部分产能投产；子公司景德镇富祥科技

有限公司计划建设年产 VC10,000t、FEC2,000t 项目，公司该项目正在按计划有序推进

中。

截止本公告日，公司电解液添加剂VC（碳酸亚乙烯酯）产品销售合同金额为810

万元，占公司经审计的2020年营业收入的比例约为0.54%，占比较小，暂未对公司业

绩产生重大影响。后续公司将持续推进项目建设，逐步释放产能，力争为公司创造新

的利润增长点。未来，该项目的市场需求等存在不确定性，因此，对公司未来经营业

绩的影响存在不确定性。

三、风险提示

公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），

公司所有信息披露均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注

意风险。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 26 日