证券代码：832278      证券简称：鹿得医疗      公告编号：2022
039

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

关于股票解除限售公告之更正公告

本公司于 2022 年 3 月 1 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《江

苏鹿得医疗电子股份有限公司股票解除限售公告》（公告编号：2022-038）。由于

该公告部分表述存在疏漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体原因

股东项友亮、项国强、黄捷静股票已在 2020 年 7 月 27 日完成限售登记，限

售到期日为 2021 年 7 月 27 日。公司于 2021 年 8 月 11 日在北京证券交易所官网

（www.bse.cn）披露了《江苏鹿得医疗电子股份有限公司关于股东所持公司股票

自愿限售的公告》（公告编号：2021-057），3 名股东自愿将限售期延长至 2022

年 7 月 27 日。

二、更正内容

更正前：

一、本次股票解除限售数量总额为 22,124,400 股，占公司总股本 12.57%，

可交易时间为 2022 年 3 月 4 日。

二、本次股票解除限售的明细情况及原因

                                                        单位：股

序

号

股东姓名或

名称

是否为控股

股东、实际

董事、监

事、高级

本次

解限

本次解除限

售登记股票

本次解除

限售股数

尚未解除

限售的股

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

控制人或其

一致行动人

管理人员

任职情况

售原

因

数量 占公司总

股本比例

票数量

1 上海鹿晶投

资管理中心

（有限合

伙）

否 无 E 2,200,000 1.25% 6,600,000

2 项国强 是 董事 A 2,559,600 1.45% 7,678,800

3 祝增凯 否 无 E 10,238,400 5.82% 0

4 朱文军 否 董事 A 1,608,000 0.91% 4,824,000

5 黄捷静 是 无 E 3,275,200 1.86% 0

6 黄建宇 否 无 E 2,243,200 1.28% 0

合 计 - 22,124,400 12.57% 19,102,800

三、本次股票解除限售后的股本情况

股份性质 数量（股） 百分比

无限售条件的股份 78,823,200 44.79%

有限售条件股份

1、高管股份 51,632,800 29.33%

2、个人或基金 0 0%

3、其他法人 45,544,000 25.88%

4、限制性股票 0 0%

5、其他 0 0%

有限售条件股份合计 97,176,800 55.21%

总股本 176,000,000 100%

更正后：

一、本次股票解除限售数量总额为 16,289,600 股，占公司总股本 9.26%，可

交易时间为 2022 年 3 月 4 日。

二、本次股票解除限售的明细情况及原因

                                                        单位：股

序

号

股东姓名

或名称

是否为控

股股东、实

际控制人

或其一致

行动人

董事、监

事、高级

管理人员

任职情况

本次

解限

售原

因

本次解除限

售登记股票

数量

本次解除

限售股数

占公司总

股本比例

尚未解除限

售的股票数

量

1 上海鹿晶

投资管理

中心（有限

合伙）

否 无 E 2,200,000 1.25% 6,600,000

2 祝增凯 否 无 E 10,238,400 5.82% 0

3 朱文军 否 董事 A 1,608,000 0.91% 4,824,000

4 黄建宇 否 无 E 2,243,200 1.28% 0

合 计 - 16,289,600 9.26% 11,424,000

三、本次股票解除限售后的股本情况

股份性质 数量（股） 百分比

无限售条件的股份 72,988,400 41.47%

有限售条件股份

1、高管股份 54,192,400 30.79%

2、个人或基金 3,275,200 1.86%

3、其他法人 45,544,000 25.88%

4、限制性股票 0 0%

5、其他 0 0%

有限售条件股份合计 103,011,600 58.53%

总股本 176,000,000 100%

三、其他相关说明

除上述更正内容外，原公告中其他内容不变，我们对上述更正给投资者带来

的不便表示歉意！

特此公告。

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 2 日