证券代码：688289           证券简称：圣湘生物          公告编号：2022-022

圣湘生物科技股份有限公司

关于回购公司股份相关公告内容的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年 3月 18日于上海证券交

易所网站披露了《圣湘生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份

方案的公告》（公告编号：2022-019），现对公告中关于董监高在回购期间是否存在增

减持计划的部分内容进行更正，具体如下：

更正前：

二、回购方案的主要内容

（十）上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会做出回购

股份决议前 6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否

存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

……

公司董事朱锦伟先生自 2021年 11月 26日至 2021年 11月 30日合计减持公司股

票 5,800,000股，其减持公司股票系自行判断而进行的操作，与本次回购方案不存在

利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵。朱锦伟先生拟自 2022 年 5 月 27 日至 2022

年 12月 30日增持公司股份 460,000,000股，在回购期间暂无减持计划。

更正后：

二、回购方案的主要内容

（十）上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会做出回购

股份决议前 6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否

存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

……

公司董事朱锦伟先生自 2021年 11月 26日至 2021年 11月 30日合计减持公司股

票 5,800,000股，其减持公司股票系自行判断而进行的操作，与本次回购方案不存在

利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵。朱锦伟先生拟自 2022 年 5 月 27 日至 2022

年 12月 30日增持公司股份 4,600,000股，在回购期间暂无减持计划。

朱锦伟先生拟自2022年5月27日起至2022年12月30日增持公司股份4,600,000

股的相关事宜，公司已于 2022年 2月 19日在上海证券交易所网站予以披露，具体详

见《圣湘生物科技股份有限公司 5%以上股东终止减持股份计划暨减持股份结果公告》

（公告编号：2022-009）。除上述更正外，原公告其他内容不变。由此给广大投资者带

来的不便，公司深表歉意，公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质

量，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司董事会

2022年 3月 19日