上海行动教育科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大溃漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- ◆ 本次限售股上市流通数量为 10,307,070 股
- 本次限售股上市流通日期为 2022 年 4 月 21 日

一、本次限售股上市类型

2021年1月25日, 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海行动教育科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕203 号)核准, 上海行动教育科技股份有限公司(以下简称"公司"或"行动教育")向社会公 众公开发行人民币普通股(A股)股票 21,090,000股,并于 2021年 4月 21日 在上海证券交易所主板上市。首次公开发行后总股本为84,341,857股,其中有 限售条件流通股 63, 251, 857 股。

本次上市流通的有限售条件的股份为公司首次公开发行限售股,限售期为公 司股票上市之日起 12 个月, 涉及上海云效投资管理中心(有限合伙)(以下简称 "云效投资")、北京国泰远景投资管理有限公司(以下简称"国泰远景")、深圳 市摩天之星企业管理有限公司(以下简称"摩天之星")、新兴创新壹号投资合伙 企业(有限合伙)(以下简称"创新壹号")、烟台睿正天阔股权投资合伙企业(有 限合伙)(以下简称"睿正天阔")、嘉兴远景投资合伙企业(有限合伙)(以下简 称"嘉兴远景")、上海笙亚商务咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"笙亚商 务")、上海久般投资管理有限公司(以下简称"久般投资")、上海证券有限责任 公司(以下简称"上海证券")、罗春萍、金凤霞、黄伟、沈文洪等股东,本次限 售股上市流通数量为 10,307,070 股,占公司目前总股本的 12.2206%,将于 2022 年4月21日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分限售股,自公司首次公开发行 股票限售股形成至今,公司股份数量未发生变化。

经于 2022 年 3 月 15 日召开的第四届董事会第五次会议以及 2022 年 4 月 7 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过的《2021 年度利润分配方案》,公司决定以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股,截至本公告披露之日,本次利润分配事项尚未完成,未对公司股份数量产生影响。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》,本次限售股上市流通的股东承诺具体如下:

(一) 关于股份锁定的承诺

1、公司股东云效投资承诺

- 1) 自公司首次公开发行股票并上市之日起一年内,不转让或委托他人管理本单位在本次发行并上市前已直接和间接持有的公司股份,也不要求公司回购该部分股份。
- 2)本单位将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,上海证券交易所《股票上市规则》、《交易规则》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如果中国证监会和上海证券交易所对上述股份锁定期另有规定,按照中国证监会和上海证券交易所的规定执行。
- 3) 股份锁定期届满后,本单位如减持本次发行并上市前已直接持有的发行人股份,则每年减持的股份数量将不超过本次发行并上市前本单位已直接持有的发行人股份总数的百分之二十五。如本单位减持前,因发行人进行权益分派、减资缩股等导致本单位本次发行上市前已直接持有的发行人股份总数发生变化的,则本单位的减持数量相应调整。
- 4)股份锁定期届满后,本单位如减持发行人股份的,将严格遵守法律、 法规、规章、规范性文件以及中国证监会、证券交易所等监管部门关于减持 的相关规定或要求,具体减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方 式、大宗交易方式以及协议转让等合法交易方式,并按照法律、法规、规章、

规范性文件以及中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定或要求,真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

2、其他股东承诺

- 1)公司其他股东需根据《公司法》第一百四十一条规定,自公司股票 上市交易之日起一年内不得转让。
- 2)公司其他股东将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,上海证券交易所《股票上市规则》、《交易规则》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如果中国证监会和上海证券交易所对上述股份锁定期另有规定,按照中国证监会和上海证券交易所的规定执行。

(二) 承诺履行情况

截至本公告日,上述股东不存在上述承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查,保荐机构认为:行动教育本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律法规、部门规章及股东承诺;行动教育关于本次限售股份的相关信息披露真实、准确、完整。

综上所述,保荐机构对公司本次限售股份解除限售及上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 10,307,070 股;

本次限售股上市流通日期为2022年4月21日:

首发限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(单位:股)	持有限售股占公 司总股本比例	本次上市流通数量(单位:股)	剩余限售 股数量
1	上海云效投资管理中心(有限 合伙)	5, 634, 325	6. 6803%	5, 634, 325	0
2	罗春萍	781, 445	0. 9265%	781, 445	0
3	北京国泰远景投资管理有限 公司	746, 950	0. 8856%	746, 950	0
4	金凤霞	498, 200	0. 5907%	498, 200	0
5	黄伟	461, 500	0. 5472%	461,500	0

6	深圳市摩天之星企业管理有限公司	251,000	0. 2976%	251,000	0
7	新兴创新壹号投资合伙企业 (有限合伙)	239,000	0. 2834%	239,000	0
8	烟台睿正天阔股权投资合伙 企业(有限合伙)	195, 000	0. 2312%	195, 000	0
9	嘉兴远景投资合伙企业(有限 合伙)	176,000	0. 2087%	176,000	0
10	沈文洪	167,000	0. 1980%	167,000	0
11	上海笙亚商务咨询合伙企业 (有限合伙)	100,000	0. 1186%	100,000	0
12	杜鹤松	63,000	0. 0747%	63,000	0
13	上海久般投资管理有限公司	60,000	0. 0711%	60,000	0
14	李留庆	56, 375	0. 0668%	56, 375	0
15	朱建蓉	53, 400	0.0633%	53, 400	0
16	周庆	53,000	0.0628%	53,000	0
17	陈军	43,000	0. 0510%	43,000	0
18	上海证券有限责任公司	38, 990	0. 0462%	38,990	0
19	付小平	33, 500	0. 0397%	33, 500	0
20	张莉	26,000	0. 0308%	26,000	0
21	袁宏胜	23, 800	0. 0282%	23,800	0
22	真宏权	22, 350	0. 0265%	22, 350	0
23	陈丽清	20, 900	0. 0248%	20,900	0
24	赵智勇	20,000	0. 0237%	20,000	0
25	赵玉玲	20,000	0. 0237%	20,000	0
26	张明星	20,000	0. 0237%	20,000	0
27	俞乐华	20,000	0. 0237%	20,000	0
28	肖剑飞	20,000	0. 0237%	20,000	0
29	高春英	18, 950	0. 0225%	18,950	0
30	吴奕	17,500	0. 0207%	17,500	0
31	黄翠珍	17,000	0. 0202%	17,000	0
32	张正	16,000	0. 0190%	16,000	0
33	胡剑巍	13,000	0. 0154%	13,000	0
34	袁伟琴	10,000	0. 0119%	10,000	0
35	王强	10,000	0. 0119%	10,000	0
36	彭燕	10,000	0. 0119%	10,000	0
37	马凯	10,000	0. 0119%	10,000	0
38	匡泽仙	10,000	0. 0119%	10,000	0
39	钱功文	9,000	0. 0107%	9,000	0
40	赵秀君	8,000	0. 0095%	8,000	0
41	吴应培	8,000	0. 0095%	8,000	0
42	王钦国	8,000	0. 0095%	8,000	0
43	王进	8,000	0. 0095%	8,000	0

44	杜丹	8,000	0.0095%	8,000	0
45	赵杏弟	7,000	0. 0083%	7,000	0
46	单贡华	7,000	0. 0083%	7,000	0
47	申屠忠法	6,000	0. 0071%	6,000	0
48	马立安	6,000	0. 0071%	6,000	0
49	李志军	6,000	0. 0071%	6,000	0
50	深圳越山文化传媒策划有限 公司	6,000	0.0071%	6,000	0
51	郭伟民	5, 150	0.0061%	5, 150	0
52	杨勤懿	5,000	0. 0059%	5,000	0
53	王建明	5,000	0. 0059%	5,000	0
54	卢晓峰	5,000	0. 0059%	5,000	0
55	上海育因企业管理咨询有限 公司	5,000	0.0059%	5,000	0
56	张良坡	4,000	0. 0047%	4,000	0
57	张建宝	3,000	0. 0036%	3,000	0
58	杨勤颖	3,000	0. 0036%	3,000	0
59	孙建勋	3,000	0. 0036%	3,000	0
60	罗中喜	3,000	0. 0036%	3,000	0
61	黄海鹰	3,000	0.0036%	3,000	0
62	易海波	2,000	0. 0024%	2,000	0
63	汪长青	2,000	0. 0024%	2,000	0
64	邵希杰	2,000	0. 0024%	2,000	0
65	郭应标	2,000	0. 0024%	2,000	0
66	高羽丹	2,000	0. 0024%	2,000	0
67	陈飞	2,000	0. 0024%	2,000	0
68	柴文磊	2,000	0. 0024%	2,000	0
69	唐照波	2,000	0. 0024%	2,000	0
70	黄分平	2,000	0. 0024%	2,000	0
71	宓月明	1,000	0. 0012%	1,000	0
72	周夏敏	1,000	0. 0012%	1,000	0
73	赵立忠	1,000	0. 0012%	1,000	0
74	余庆	1,000	0. 0012%	1,000	0
75	叶继军	1,000	0. 0012%	1,000	0
76	王幼华	1,000	0. 0012%	1,000	0
77	王兴华	1,000	0. 0012%	1,000	0
78	王培乐	1,000	0. 0012%	1,000	0
79	刘少斌	1,000	0.0012%	1,000	0
80	刘敏	1,000	0. 0012%	1,000	0
81	林泽	1,000	0. 0012%	1,000	0
82	李曦	1,000	0. 0012%	1,000	0
83	李旭平	1,000	0. 0012%	1,000	0
84	焦春梅	1,000	0. 0012%	1,000	0

85	刘津	950	0.0011%	950	0
86	上海行动教育科技股份有限 公司未确认持有人证券专用 账户	165, 785	0. 1966%	165, 785	0
合计		10, 307, 070	12. 2206%	10, 307, 070	0

注:公司未确认持有人证券专用账户持有本次解除限售股份 165,785 股,为钱祥丰、姜国荣、叶钧、张界皿、于斌、李伟光、卢绍东、胡雪梅共 8 位股东。

六、股本变动结构表

	单位:股	本次上市前	变动数	本次上市后
大阳 牟 夕 孙 b	1、其他境内法人持有股份	32, 255, 887	-7, 452, 265	24, 803, 622
有限售条件的流通股份	2、境内自然人持有股份	30, 995, 970	-2, 854, 805	28, 141, 165
机地放彻	有限售条件的流通股份合计	63, 251, 857	-10, 307, 070	52, 944, 787
无限售条件的	A 股	21, 090, 000	10, 307, 070	31, 397, 070
流通股份	无限售条件的流通股份合计	21, 090, 000	10, 307, 070	31, 397, 070
股份总额		84, 341, 857	-	84, 341, 857

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司 董事会 2022年4月14日