证券代码：600726  900937     证券简称：*ST 华源  *ST 华电 B     公告编号：临 2022-028

华电能源股份有限公司

关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东和前十

大流通股东持股情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华电能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟向华电煤业集团有限公司发

行普通股 A 股购买其持有的山西锦兴能源有限公司 51%股权，并募集配套资金

（以下简称“本次交易”）。

因有关事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造

成公司股价异常波动，根据上海证券交易所有关规定，公司申请公司股票于 2022

年 4 月 25 日开市起停牌，停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于

2022 年 4 月 23 日披露的《华电能源股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的

停牌公告》（临 2022-013）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》的相关要

求，公司现将公司股票停牌前一个交易日（2022 年 4 月 22 日）前十大股东的名

称及持股数量、前十大流通股股东的名称及持股数量和所持股份类别披露如下。

截至 2022 年 4 月 22 日，公司股本总数为 1,966,675,153 股，均为无限售条

件流通股，公司前十大股东及前十大流通股股东数据一致，持股情况如下：

序号 股东名称
持股数量

（股）

占公司股份

总数的比例
股份种类

1 中国华电集团有限公司 881,126,465 44.80% 国有法人

2 林文新 16,979,212 0.86% 人民币普通股

3 赵  睿 12,860,800 0.65% 人民币普通股

4 李小妹 12,012,009 0.61% 人民币普通股

5 李  革 10,561,790 0.54% 境内上市外资股

6 黑龙江省新产业投资集团有限公司 8,986,134 0.46% 国有法人

序号 股东名称
持股数量

（股）

占公司股份

总数的比例
股份种类

7 徐莉蓉 6,358,400 0.32% 人民币普通股

8 何  强 5,551,100 0.28% 人民币普通股

9 刘小东 5,225,800 0.27% 人民币普通股

10 陈才林 5,210,737 0.26% 境内上市外资股

特此公告。

华电能源股份有限公司

2022 年 5 月 7 日