# 福建实达集团股份有限公司风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建实达集团股份有限公司(以下简称公司或实达集团)股票于2022年5月18日至5 月19日,连续2个交易日涨停,为提醒投资者理性投资,现将公司相关事项进行风险提 示如下:

#### 一、可能终止上市风险

2022年4月30日,公司披露《福建实达集团股份有限公司2021年年度报告》,公司 已向上海证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示。公司申请撤销公司股票退市风险 警示, 能否获得上海证券交易所审核同意存在不确定性。

### 二、公司被立案调查风险

2021年12月9日,公司因涉嫌信息披露违法违规,收到中国证券监督管理委员会(以 下简称中国证监会)的《调查通知书》,具体详见公司于2021年12月11日披露的《福建 实达集团股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(第 2021-091号); 2022年4月9日, 公司披露《福建实达集团股份有限公司关于收到中国证 券监督管理委员会福建监管局行政处罚事先告知书的公告》(第2022-046号):中国证 监会福建监管局依法拟对公司及相关责任人作出行政处罚。

公司本次收到的《行政处罚事先告知书》不触及《上海证券交易所股票上市规则》 (以下简称《上市规则》) 的重大违法强制退市情形, 本次行政处罚最终结果以中国证 监会福建监管局出具的《行政处罚决定书》为准。如公司因立案调查事项被中国证监会 予以行政处罚,且依据行政处罚决定认定的事实,触及《上市规则》规定的重大违法强 制退市情形的,公司股票将面临重大违法强制退市的风险。

#### 三、股东减持公司股票的风险

根据公司破产重整计划,产业投资人承诺本次受让的转增股票自登记至其名下之日起三十六个月内不通过任何形式减持(包括集合竞价、大宗交易以及协议转让等各种方式); 11 名财务投资人承诺本次受让的转增股票自登记至其名下之日起十二个月内不通过任何形式减持(包括集合竞价、大宗交易以及协议转让等各种方式),上述转增股票未来存在减持的风险,具体如下:

序号	重整投资人	受让股份数量(股)	占总股本 比例	受让股份 成本价 (元/股)	限售期到期日
1	福建省数晟投资合伙企业(有限合伙)	544,575,590	25.00%	0.46	2025年2月13日
2	福建炜凯投资合伙企业(有限合伙)	108,697,300	4.99%	0.64	2023年2月13日
3	郑刘颖	108,697,300	4.99%	0.64	2023年2月13日
4	林强	107,000,000	4.91%	0.64	2023年2月13日
5	福州赤恒成达投资合伙企业(有限合伙)	106,043,500	4.87%	0.64	2023年2月13日
6	荆建昆	102,087,400	4.69%	0.64	2023年2月13日
7	周映霏	101,135,800	4.64%	0.64	2023年2月13日
8	衢州东昆科技服务中心(有限合伙)	97,912,800	4.49%	0.64	2023年2月13日
9	黄浪峰	91,688,800	4.21%	0.64	2023年2月13日
10	左玲	86,956,500	3.99%	0.64	2023年2月13日
11	王珊	54,457,800	2.50%	0.64	2023年2月13日
12	刘浪英	46,678,000	2.14%	0.64	2023年2月13日
合计		1,555,930,790	71.43%

## 四、公司营业收入下降的风险

公司2022年第一季度营业收入3,540,499.75元,归属于上市公司股东的净利润-14,740,670.75元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-21,864,260.75元;公司2021年度营业收入921,819,897.33元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入884,601,732.42元,归属于上市公司股东的净利润689,930,892.18元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,716,027,648.17元。公司2022年第一季度营业收入大幅下降。

根据《上市规则》第9.3.1条,若公司2022年年度报告经审计的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元,公司股票将被实施退市风险警示。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会 2022年5月19日