证券代码：601933        证券简称：永辉超市        公告编号：临-2022-017

永辉超市股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

  本次权益变动属于减持，不触及要约收购

  本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化

一、信息披露义务人情况

姓名：张轩松

职务：公司董事长

性别：男

国籍：中国

身份证号码：3501211971 ********

住所：福建省福州市鼓楼区***

本次权益变动前，张轩松先生及其一致行动人合计持有 1,591,546,930 股无限

售流通股公司股份，占公司总股本 17.54%。其中，张轩松本人持有 1,061,724,522

股公司股份，张轩松的一致行动人（喜世润合润 3 号私募证券投资基金、喜世润合

润 5 号私募证券投资基金、喜世润合润 6 号私募证券投资基金、喜世润合润 7 号私

募证券投资基金、喜世润经世 57 号私募投资基金）持有 529,822,408 股。

二、本次权益变动基本情况

张轩松先生在 2022 年 5 月 26 日通过大宗交易方式合计减持公司股份 1亿 8 千

万股，减持比例占公司总股本 1.98%。权益变动后张轩松先生及一致行动人持股情

况具体如下：

股东名称

本次股东权益变动后

持股数量（股） 持股比例（%）

张轩松 881,724,522 9.72

喜世润合润 3 号私募证券投资基金 76,771,278 0.85

喜世润合润 5 号私募证券投资基金 77,218,264 0.85

喜世润合润 7 号私募证券投资基金 81,986,200 0.90

喜世润经世 57 号私募证券投资基金 74,208,180 0.82

喜世润合润 6 号私募证券投资基金 219,638,486 2.42

合计 1,411,546,930 15.55

三、所涉及后续事项

1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、

要约收购报告书摘要等工作。

3、根据证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上交所《上市

公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，本次交易的“受

让方在受让后 6个月内，不得转让所受让的股份”。

4、信息披露义务人本次减持的目的是为了降低个人负债及减少财务费用。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

2022 年 5 月 27 日