证券代码：600856         证券简称：退市中天      公告编号：临 2022-093

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

关于聘请主办券商的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要风险提示：

 因公司披露的 2021年年度报告的情况触及《上海证券交易所股票上市规

则》第 9.3.11 条规定的股票终止上市情形，2022 年 5 月 17 日，公司收到上交

所《关于公司股票终止上市的决定》。公司股票已于 2022年 5月 25 日进入退市

整理期交易，退市整理期为 15个交易日，预计最后交易日为 2022年 6月 15日。

公司股票将在退市整理期届满后 5个交易日内由上交所予以摘牌，公司股票终止

上市。

一、聘请主办券商的情况说明

公司于 2022 年 5 月 17 日收到上交所《关于中兴天恒能源科技（北京）股份

公司股票终止上市的决定》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.1.15 条

的规定，公司应当聘请具有主办券商业务资格的证券公司，安排股票转入全国中

小企业股份转让系统等证券交易场所进行股份转让相关事宜。

2022 年 6 月 2 日，公司召开第十届董事会第五十一次会议，审议通过了《关

于公司股票终止上市后聘请代办机构以及股份托管、转让相关事宜的议案》，现

拟聘请山西证券股份有限公司为股票退市转让服务机构，委托其为公司提供股份

转让服务，办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认

以及全国中小企业股份转让系统股份登记结算等相关事宜。关于终止上市后公司

股票办理股份确权、登记和托管的手续及具体安排，公司将另行公告。

二、聘请主办券商的基本情况

机构名称：山西证券股份有限公司

企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)

统一社会信用代码：91140000110013881E

法定代表人：王怡里

成立日期：1988 年 7月 28日

注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

经营范围：许可项目：证券业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般

项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（除依法须经批准的项目外，凭

营业执照依法自主开展经营活动）。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司指定信息披露媒体《上海

证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告为准。敬

请广大投资者审慎投资，注意投资风险。

特此公告。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

董 事 会

                                 2022年 6月 3日