证券代码：002227             证券简称：奥特迅         公告编号：2022-056

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

关于非公开发行股票部分限售股上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除非公开发行限售股份股东数量为8名，解除限售股份的数量为

24,939,481股，占公司总股本的10.0641%。

2、本次限售股份上市流通日期为2022年6月21日（星期二）。

一、本次限售股基本情况

1、本次限售股上市类型

本次上市流通的限售股为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公

司”“奥特迅”）非公开发行 A股股票其中 24,939,481 股有限售条件的流通股。

2、限售股核准情况

2021 年 4月 16 日，公司获得中国证监会《关于核准深圳奥特迅电力设备股

份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1166 号），核准公司非公

开发行不超过 66,179,220 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，

可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12个月内有效。

3、发行情况

本次非公开发行的股票数量为 27,208,770 股，具体发行情况如下：

序号 发行对象名称 发行股数（股） 认购金额（元） 锁定期（月）

1 财通基金管理有限公司 5,688,350 75,199,987.00 6

2 太平洋证券股份有限公司 1,512,859 19,999,995.98 6

3 JPMorgan  Chase  Bank,

National Association
2,496,217 32,999,988.74 6

4 诺德基金管理有限公司 1,626,323 21,499,990.06 6

5 久游投资 3 号私募证券投

资基金
5,295,007 69,999,992.54 6

6 久游投资 4 号私募证券投

资基金
5,295,007 69,999,992.54 6

7 林金涛 1,512,859 19,999,995.98 6

8 姜红 1,512,859 19,999,995.98 6

9 廖晓霞 2,269,289 30,000,000.58 18

合计 27,208,770 359,699,939.40 -

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行新增股份已于 2021 年 12 月 13 日在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

本次发行完成后，公司新增有限售条件股份 27,208,770 股，总股本由

220,597,400 股增至 247,806,170 股。本次限售股形成后，公司未发生因分配、

公积金转增导致股本数量变化的情况，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东为本次非公开发行除实际控制人廖晓霞女士

以外的全部 8名发行对象，上述股东均承诺，本次非公开发行的股份自上市之日

起 6个月内不得转让。以上解除股份限售的股东与原《非公开发行 A 股股票之发

行情况报告书暨上市公告书》中的发行对象一致、承诺与原《非公开发行 A股股

票之发行情况报告书暨上市公告书》中作出的承诺一致。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，

不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况，本次申请解除限售股份

的股东均不存在非经营性占用上市公司资金情况，公司也不存在对其违规担保等

侵害上市公司利益行为的情况。

四、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市日期为2021年12月20日（星期一）。

2、本次限售股上市流通日期为2022年6月21日（星期二）。

3、本次限售股上市流通数量为24,939,481股。

4、本次解除股份限售的股东共 8名，共涉及 71个股东证券账户。

5、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号 股东名称
所持限售股数

量（股）

本次解除限售

股数量（股）

解除限售的股份

占总股本比例

1 财通基金-中国银河证

券股份有限公司
378,215 378,215 0.1526%

2 财通基金玉泉 1019 号

单一资产管理计划
75,643 75,643 0.0305%

3 财通基金君享永熙单

一资产管理计划
1,134,644 1,134,644 0.4579%

4 财通基金玉泉 963 号

单一资产管理计划
75,643 75,643 0.0305%

5 财通基金玉泉 1123 号 75,643 75,643 0.0305%

4

单一资产管理计划

6 财通基金安吉 102 号

单一资产管理计划
151,286 151,286 0.0611%

7 财通基金安吉 92 号单

一资产管理计划
151,286 151,286 0.0611%

8 财通基金安吉 321 号

单一资产管理计划
166,414 166,414 0.0672%

9 财通基金建兴机遇 1

号单一资产管理计划
105,900 105,900 0.0427%

10 财通基金玉泉 998 号

单一资产管理计划
302,572 302,572 0.1221%

11 财通基金玉泉 978

号单一资产管理计划
756,430 756,430 0.3053%

12 财通基金天禧定增 33

号单一资产管理计划
83,207 83,207 0.0336%

13 财通基金天禧定增 76

号单一资产管理计划
75,643 75,643 0.0305%

14 财通基金添盈增利 8

号单一资产管理计划
37,821 37,821 0.0153%

15 财通基金上南金牛单

一资产管理计划
75,643 75,643 0.0305%

16 财通基金哈德逊 99 号

单一资产管理计划
75,643 75,643 0.0305%

17 财通基金瑞坤申一号

单一资产管理计划
453,858 453,858 0.1832%

18 财通基金西湖大学定

增量化对冲 1 号集合

资产管理计划

48,411 48,411 0.0195%

19 财通基金瑞通 1 号集

合资产管理计划
12,103 12,103 0.0049%

20 财通基金定增量化对

冲 1 号集合资产管理

计划

7,564 7,564 0.0031%

21 财通基金定增量化套

利 1 号集合资产管理

计划

13,616 13,616 0.0055%

22 财通基金定增量化套

利 2 号集合资产管理

计划

7,564 7,564 0.0031%

23 财通基金君享佳胜单

一资产管理计划
12,859 12,859 0.0052%

24 财通基金盈泰定增量

化对冲 1 号单一资产

管理计划

31,770 31,770 0.0128%

25 财通基金中航盈风 1

号定增量化对冲单一

资产管理计划

31,770 31,770 0.0128%

26 财通基金定增量化对

冲 6 号单一资产管理

计划

24,962 24,962 0.0101%

27 财通基金定增量化对

冲 5 号集合资产管理

计划

32,526 32,526 0.0131%

28 财通基金定增量化对

冲 12 号集合资产管理

计划

29,501 29,501 0.0119%

29 财通基金定增量化套

利 8 号集合资产管理

计划

59,758 59,758 0.0241%

30 财通基金君享润熙单

一资产管理计划
31,014 31,014 0.0125%

31 财通基金君享丰硕定

增量化对冲单一资产

管理计划

31,014 31,014 0.0125%

32 财通基金定增量化对

冲 7 号单一资产管理

计划

31,014 31,014 0.0125%

33 财通基金建兴定增量

化对冲 2 号集合资产

管理计划

68,835 68,835 0.0278%

34 财通基金定增量化对

冲 19 号集合资产管理

计划

115,734 115,734 0.0467%

35 财通基金定增量化对

冲 23 号单一资产管理

计划

269,289 269,289 0.1087%

36 财通基金定增量化套

利 9 号集合资产管理

计划

100,605 100,605 0.0406%

37 财通基金定增量化对

冲 21 号集合资产管理

计划

65,053 65,053 0.0263%

38 财通基金定增量化对

冲 17 号集合资产管理

计划

76,399 76,399 0.0308%

39 财通基金赣鑫定增量

化对冲 1 号集合资产

管理计划

69,592 69,592 0.0281%

40 财通稳进回报 6 个月

持有期混合型证券投

资基金

114,977 114,977 0.0464%

41 财通基金悬铃 1 号单

一资产管理计划
75,643 75,643 0.0305%

42 财通基金佳朋 5 号单

一资产管理计划
75,643 75,643 0.0305%

43 财通基金牛十定增 1

号单一资产管理计划
75,643 75,643 0.0305%

44 太平洋证券金元宝 7

号集合资产管理计划
75,644 75,644 0.0305%

45 太平洋证券金元宝 8

号集合资产管理计划
151,286 151,286 0.0611%

46 太平洋证券金元宝 9

号集合资产管理计划
113,464 113,464 0.0458%

47 太平洋证券金元宝 10

号集合资产管理计划
113,464 113,464 0.0458%

48 太平洋证券金元宝 11

号集合资产管理计划
113,464 113,464 0.0458%

49 太平洋证券金元宝 15

号集合资产管理计划
75,643 75,643 0.0305%

50 太平洋证券金元宝 18

号集合资产管理计划
75,643 75,643 0.0305%

51 太平洋证券金元宝 19

号集合资产管理计划
75,643 75,643 0.0305%

52 太平洋证券金元宝 22

号集合资产管理计划
75,643 75,643 0.0305%

53 太平洋证券金元宝 23

号集合资产管理计划
75,643 75,643 0.0305%

54 太平洋证券金元宝 25

号集合资产管理计划
75,643 75,643 0.0305%

55 太平洋证券金元宝 26

号集合资产管理计划
75,643 75,643 0.0305%

56 太平洋证券金元宝 30

号集合资产管理计划
75,643 75,643 0.0305%

57 太平洋证券金元宝 31

号集合资产管理计划
75,643 75,643 0.0305%

58 太平洋证券优尊享 1

号集合资产管理计划
75,643 75,643 0.0305%

59 太平洋证券优尊享 2

号集合资产管理计划
75,643 75,643 0.0305%

60 太平洋证券优尊享 3

号集合资产管理计划
113,464 113,464 0.0458%

61 JPMorgan Chase Bank

National Association
2,496,217 2,496,217 1.0073%

62 诺德基金浦江 259 号

单一资产管理计划
756,429 756,429 0.3053%

63 诺德基金浦江 260 号

单一资产管理计划
378,215 378,215 0.1526%

64 诺德基金浦江 96 号单

一资产管理计划
226,929 226,929 0.0916%

65 诺德基金浦江 223 号

单一资产管理计划
151,286 151,286 0.0611%

66 诺德基金滨江壹号集

合资产管理计划
75,643 75,643 0.0305%

67 诺德基金浦江 15 号单

一资产管理计划
37,821 37,821 0.0153%

68 深圳久游私募证券基金

管理有限公司-久游投

资 3 号私募证券投资基

金

5,295,007 5,295,007 2.1368%

69 深圳久游私募证券基金

管理有限公司-久游投

资 4 号私募证券投资基

金

5,295,007 5,295,007 2.1368%

70 林金涛 1,512,859 1,512,859 0.6105%

71 姜红 1,512,859 1,512,859 0.6105%

合计 24,939,481 24,939,481 10.0641%

五、股份变动情况

股份性质

本次上市流通前 变动数 本次上市流通后

股份数量

（股）
比例

股份数量

（股）

股份数量

（股）
比例

一、有限售条

件的流通股份
27,480,832 11.09% -24,939,481 2,541,351 1.03%

二、无限售条

件的流通股份
220,325,338 88.91% 24,939,481 245,264,819 98.97%

总股本 247,806,170 100% - 247,806,170 100%

六、保荐机构的核查意见

经核查，中信建投证券股份有限公司认为: 本次限售股份解除限售数量、上

市流通时间符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证

券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求。截至本核查意

见出具日，公司对于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保

荐机构对本次限售股份解除限售事项无异议。

七、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股本结构表和限售股份明细表；

4、中信建投证券股份有限公司出具的《关于深圳奥特迅电力设备股份有限

公司非公开发行股票部分限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

                                           2022年 6月 17日