证券代码：002055            证券简称：得润电子            公告编号：2022-051

深圳市得润电子股份有限公司

非公开发行股票限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售股份的数量为 135,620,437

股，占公司股份总数的 22.4355%；本次解除限售的股东共 31 名（涉及账户共 60 户）。

2．本次限售股份上市流通日为 2022 年 7 月 12 日。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市得润电子股份有限公司非公开发行股票的批复》

（证监许可[2021]886 号）的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A）股 135,620,437

股，占发行后公司总股本的 22.4355%。非公开发行股份于 2022 年 1 月 12 日在深圳证券交易所上

市。

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，本次非公开发行股票在限售期内予以锁定。

具体情况如下：

序号 发行对象名称
认购股数

（股）
限售期

1 郭伟松 12,165,450 6 个月

2 上海季胜投资管理有限公司-季胜汇缔科技创新私募证券投资基金 11,354,420 6 个月

3 上海季胜投资管理有限公司-季胜激光二号私募证券投资基金 8,110,300 6 个月

4 吕强 8,110,300 6 个月

5 上海季胜投资管理有限公司-季胜激光三号私募证券投资基金 6,488,240 6 个月

6 诺德基金管理有限公司 6,418,491 6 个月

7 财通基金管理有限公司 5,393,349 6 个月

8
宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合伙）-宏阳专项基金三期私募证券投

资基金
4,866,180 6 个月

9 张怀斌 4,866,180 6 个月

10 上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长 2 号私募证券投资基金 4,866,180 6 个月

11 国泰君安证券股份有限公司 4,279,807 6 个月

12 沈臻宇 4,055,150 6 个月

13 银河资本资产管理有限公司-银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划 4,054,339 6 个月

14 深圳市华夏复利资产管理有限公司-友道华夏 1 号私募证券投资基金 3,714,517 6 个月

15 朱克强 3,568,532 6 个月

16 顾梦骏 3,244,120 6 个月

17 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 3,244,120 6 个月

18 余建国 3,244,120 6 个月

19 刘子钦 3,244,120 6 个月

20 王福新 3,244,120 6 个月

21 深圳市火神投资管理有限公司-火神启富逐道 1 号私募证券投资基金 2,757,502 6 个月

22 马光华 2,433,090 6 个月

23 北京塔基资产管理有限公司 2,433,090 6 个月

24 北京暖逸欣私募基金管理有限公司-暖逸欣积极成长私募证券投资基金 2,433,090 6 个月

25 赖冬梅 2,433,090 6 个月

26 上海同安投资管理有限公司-同安巨星 1 号证券投资基金 2,433,090 6 个月

27 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红 4 号私募证券投资基金 2,433,090 6 个月

28 刘丽萍 2,433,090 6 个月

29 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 9 号私募证券投资基金 2,433,090 6 个月

30 李惠平 2,433,090 6 个月

31 深圳前海捷创资本管理有限公司-捷创五邑壹号私募股权投资基金 2,433,090 6 个月

合计 135,620,437 -

二、本次解除股份限售的股东履行承诺情况

1．本次全体发行对象承诺，自公司本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个

月内不转让本次认购的股份。

截至本公告披露日，本次解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

2．本次解除股份限售的股东无追加承诺。

3．截至本公告披露日，本次解除股份限售的股东未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司

也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1．本次解除限售股份可上市流通时间为 2022 年 7 月 12 日。

2．本次解除限售股份的数量为 135,620,437 股，占解除限售前公司无限售条件股份数的比例为

29.8914%，占公司股份总数的比例为 22.4355%。

3．本次解除股份限售的股东共 31 名（涉及账户共 60 户），股份解除限售的具体情况如下：

序

号
股东名称 股东证券账户名称

所持限售条

件股份总数

（股）

本次解除限

售数量

（股）

占公司股份

总数的比例

1 郭伟松 郭伟松 12,165,450 12,165,450 2.0125%

2

上海季胜投资管理有限公司-季

胜汇缔科技创新私募证券投资

基金

上海季胜投资管理有限公司－

季胜汇缔科技创新私募证券投

资基金

11,354,420 11,354,420 1.8783%

3
上海季胜投资管理有限公司-季

胜激光二号私募证券投资基金

上海季胜投资管理有限公司－

季胜激光二号私募证券投资基

金

8,110,300 8,110,300 1.3417%

4 吕强 吕强 8,110,300 8,110,300 1.3417%

5
上海季胜投资管理有限公司-季

胜激光三号私募证券投资基金

上海季胜投资管理有限公司－

季胜激光三号私募证券投资基

金

6,488,240 6,488,240 1.0733%

6 诺德基金管理有限公司

诺德基金－中国银河证券股份

有限公司－诺德基金浦江 109

号单一资产管理计划

2,027,575 2,027,575 0.3354%

诺德基金－王熙－诺德基金浦

江 358 号单一资产管理计划
1,216,545 1,216,545 0.2013%

诺德基金－郑炳耀－诺德基金

浦江 364 号单一资产管理计划
808,597 808,597 0.1338%

诺德基金－邓振武－诺德基金

浦江 366 号单一资产管理计划
808,597 808,597 0.1338%

诺德基金－证大量化价值私募

证券投资基金－诺德基金浦江

259 号单一资产管理计划

648,824 648,824 0.1073%

诺德基金－国联证券股份有限

公司－诺德基金浦江 96号单一

资产管理计划

324,412 324,412 0.0537%

诺德基金－三登香橙 3 号私募

证券投资基金－诺德基金浦江

223 号单一资产管理计划

243,309 243,309 0.0403%

诺德基金－蓝墨专享 9 号私募

证券投资基金－诺德基金浦江

121 号单一资产管理计划

162,206 162,206 0.0268%

诺德基金－上海爱建信托有限

责任公司－诺德基金浦江 44号

单一资产管理计划

81,103 81,103 0.0134%

诺德基金－浪石量化进取 1 号

私募证券投资基金－诺德基金

浦江 207 号单一资产管理计划

40,551 40,551 0.0067%

诺德基金－浪石扬帆 3 号私募

证券投资基金－诺德基金浦江

209 号单一资产管理计划

40,551 40,551 0.0067%

诺德基金－岳海共赢五号私募

证券投资基金－诺德基金浦江

293 号单一资产管理计划

16,221 16,221 0.0027%

7 财通基金管理有限公司

财通基金-孙韬雄-财通基金玉

泉 963 号单一资产管理计划
97,324 97,324 0.0161%

财通基金-汉汇韬略对冲 2 号私

募证券投资基金-财通基金添盈

增利 8 号单一资产管理计划

40,551 40,551 0.0067%

财通基金－圆石复兴价值成长

1 期私募证券投资基金－财通

基金穗景 7 号单一资产管理计

划

81,103 81,103 0.0134%

财通基金－华泰证券股份有限

公司－财通基金君享永熙单一

资产管理计划

1,946,472 1,946,472 0.3220%

财通基金－尹树臣－财通基金

玉泉 1085号单一资产管理计划
243,309 243,309 0.0403%

财通基金-陶静怡-财通基金安

吉 102 号单一资产管理计划
162,206 162,206 0.0268%

财通基金-上海爱建信托有限责

任公司-财通基金安吉 53 号单

一资产管理计划

162,206 162,206 0.0268%

财通基金-韩波-财通基金安吉

92 号单一资产管理计划
162,206 162,206 0.0268%

财通基金-山东信托·德善齐家

231 号家族信托-财通基金玉泉

1017 号单一资产管理计划

324,412 324,412 0.0537%

财通基金－董尧森－财通基金

成就合金定增 1 号单一资产管

理计划

56,772 56,772 0.0094%

财通基金－周云仁－财通基金

成就合金定增 2 号单一资产管

理计划

8,110 8,110 0.0013%

财通基金－东兴证券股份有限

公司－财通基金东兴 2 号单一

资产管理计划

811,030 811,030 0.1342%

财通基金－盈方得财盈 6 号私

募证券投资基金－财通基金盈

方得财盈 6 号单一资产管理计

划

81,103 81,103 0.0134%

财通基金－冯玉栋－财通基金

瑞坤申一号单一资产管理计划
81,103 81,103 0.0134%

财通基金－国联证券股份有限

公司－财通基金梁溪 1 号单一

资产管理计划

811,030 811,030 0.1342%

财通基金－谢浩－财通基金上

南金牛单一资产管理计划
162,206 162,206 0.0268%

财通基金-黄聿成-财通基金理

享 1 号单一资产管理计划
81,103 81,103 0.0134%

财通基金－王永刚－财通基金

天禧定增 76号单一资产管理计

划

81,103 81,103 0.0134%

8

宁波宏阳投资管理合伙企业（有

限合伙）-宏阳专项基金三期私

募证券投资基金

宁波宏阳投资管理合伙企业

（有限合伙）－宏阳专项基金

三期私募证券投资基金

4,866,180 4,866,180 0.8050%

9 张怀斌 张怀斌 4,866,180 4,866,180 0.8050%

10

上海乾瀛投资管理有限公司-乾

瀛价值成长 2 号私募证券投资

基金

上海乾瀛投资管理有限公司-乾

瀛价值成长 2 号私募证券投资

基金

4,866,180 4,866,180 0.8050%

11 国泰君安证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司 1,789,947 1,789,947 0.2961%

国泰君安证券股份有限公司 2,489,860 2,489,860 0.4119%

12 沈臻宇 沈臻宇 4,055,150 4,055,150 0.6708%

13

银河资本资产管理有限公司-银

河资本-鑫鑫一号集合资产管理

计划

银河资本-浙商银行-银河资本-

鑫鑫一号集合资产管理计划
4,054,339 4,054,339 0.6707%

14

深圳市华夏复利资产管理有限

公司-友道华夏 1 号私募证券投

资基金

深圳市华夏复利资产管理有限

公司-友道华夏 1 号私募证券投

资基金

3,714,517 3,714,517 0.6145%

15 朱克强 朱克强 3,568,532 3,568,532 0.5903%

16 顾梦骏 顾梦骏 3,244,120 3,244,120 0.5367%

17

JPMORGAN CHASE

BANK,NATIONAL

ASSOCIATION

JPMORGAN CHASE

BANK,NATIONAL

ASSOCIATION

3,244,120 3,244,120 0.5367%

18 余建国 余建国 3,244,120 3,244,120 0.5367%

19 刘子钦 刘子钦 3,244,120 3,244,120 0.5367%

20 王福新 王福新 3,244,120 3,244,120 0.5367%

21

深圳市火神投资管理有限公司-

火神启富逐道 1 号私募证券投

资基金

深圳市火神投资管理有限公司-

火神启富逐道 1 号私募证券投

资基金

2,757,502 2,757,502 0.4562%

22 马光华 马光华 2,433,090 2,433,090 0.4025%

23 北京塔基资产管理有限公司 北京塔基资产管理有限公司 2,433,090 2,433,090 0.4025%

24

北京暖逸欣私募基金管理有限

公司-暖逸欣积极成长私募证券

投资基金

北京暖逸欣私募基金管理有限

公司-暖逸欣积极成长私募证券

投资基金

2,433,090 2,433,090 0.4025%

25 赖冬梅 赖冬梅 2,433,090 2,433,090 0.4025%

26
上海同安投资管理有限公司-同

安巨星 1 号证券投资基金

上海同安投资管理有限公司-同

安巨星 1 号证券投资基金
2,433,090 2,433,090 0.4025%

27

宁波宁聚资产管理中心（有限合

伙）-宁聚映山红 4 号私募证券

投资基金

宁波宁聚资产管理中心（有限

合伙）-宁聚映山红 4 号私募证

券投资基金

2,433,090 2,433,090 0.4025%

28 刘丽萍 刘丽萍 2,433,090 2,433,090 0.4025%

29
浙江宁聚投资管理有限公司-宁

聚开阳 9 号私募证券投资基金

浙江宁聚投资管理有限公司-宁

聚开阳 9 号私募证券投资基金
2,433,090 2,433,090 0.4025%

30 李惠平 李惠平 2,433,090 2,433,090 0.4025%

31

深圳前海捷创资本管理有限公

司-捷创五邑壹号私募股权投资

基金

深圳前海捷创资本管理有限公

司-捷创五邑壹号私募股权投资

基金

2,433,090 2,433,090 0.4025%

合计  135,620,437 135,620,437 22.4355%

四、本次解除限售后上市公司的股本结构

本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表（以下股本结构的变动情况仅

为预计，实际情况应以解除限售事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构

表为准）：

本次变动前 本次变动数量

（股）

本次变动后

数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）

一、限售条件流通股 150,780,200 24.94 -135,620,437 15,159,763 2.51

高管锁定股 15,159,763 2.51 0 15,159,763 2.51

首发后限售股 135,620,437 22.44 -135,620,437 0 0

二、无限售条件流通股 453,709,817 75.06 135,620,437 589,330,254 97.49

三、总股本 604,490,017 100.00 0 604,490,017 100.00

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次非公开发行股票限售股解除限售的数量和上市流通的时间符

合《公司法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及股东限售承诺。截至本

核查意见出具日，本次非公开发行部分限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对得润电子本次限售股份上市流通事项无异议。

六、备查文件

1．非公开发行限售股份上市流通申请书及申请表；

2．股份结构表和限售股份明细表；

3．保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二二年七月八日