国泰君安证券股份有限公司

关于国邦医药集团股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为国邦

医药集团股份有限公司（以下简称“国邦医药”、“公司”）首次公开发行股票

并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所

股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》

等相关法规和规范性文件的要求，对国邦医药首次公开发行部分限售股上市流通

事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准国邦医药集团股份有限公司首次公开

发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2353 号）核准，并经上海证券交易所同意，

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）83,823,500 股，并于 2021 年 8 月 2 日在

上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 475,000,000 股，

首次公开发行 A 股后总股本为 558,823,500 股，其中有限售条件流通股

475,000,000 股，占公司总股本的 85%，无限售条件流通股 83,823,500 股，占公

司总股本的 15%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股份，限售股股东共

计 24 名，分别为潍坊洪德辉股权投资合伙企业（有限合伙）、诸暨市毓晨股权投

资合伙企业（有限合伙）、绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司、绍兴锦泽

企业管理有限公司、平潭灏煜鸿蒙投资合伙企业（有限合伙）、闰土锦恒（嘉兴）

投资合伙企业（有限合伙）、上海杏泽兴禾创业投资中心（有限合伙）、宁波梅山

保税港区泓创鑫泽投资合伙企业（有限合伙）、新昌华宇浙鑫博远人才创业投资

合伙企业（有限合伙）、武夷山福华汇股权投资合伙企业（有限合伙）、吕益敏、

绍兴上虞乾邦股权投资合伙企业（有限合伙）、绍兴万丰越商产业并购基金合伙

企业（有限合伙）、浙江来益投资有限公司、圣奥集团有限公司、朱明星、王忠

勇、林慧、潘伯安、孟仲建、蔡万裕、杭州普华锐昆创业投资合伙企业（有限合

伙）、绍兴世庆德企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、卢金炮。上述 24 名股东

所持有的首次公开发行限售股共计 94,715,963 股，占公司总股本的 16.95%。上

述股东锁定期为自公司股票上市之日起 12 个月，该部分有限售条件流通股将于

2022 年 8 月 2 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行前总股本为 475,000,000 股，首次公开发行后总股本为

558,823,500 股。本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，自公司上市流

通的限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变

化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《国邦医药集团股份有限公司招股说明书》和《国邦医药首次公开发行

股票上市公告书》，本次上市流通的限售股股东所作承诺如下：

（一）股份限售安排及自愿锁定承诺

1、法定限售期

根据《公司法》的规定，本公司公开发行股票前已发行的股份，自本公司股

票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

2、在公司担任监事的股东孟仲建承诺

（1）自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托

他人管理直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公

司回购该部分股份。

（2）上述锁定期届满后，本人在公司担任监事期间，每年转让本人直接或

间接持有的公司的股份不超过本人直接或间接持有公司的股份总数的百分之二

十五；本人离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。如本人在

任期内提前离职的，在本人离职前最近一次就任公司监事时确定的任期内和该次

任期届满后六个月内，每年转让本人直接或间接持有的公司股份不超过本人直接

或间接持有公司股份总数的百分之二十五。

（3）在担任公司监事期间，本人将严格遵守我国法律法规关于监事持股及

股份变动的有关规定，规范诚信履行监事的义务，如实并及时申报本人持有的公

司股份及其变动情况。

（二）持股及减持意向承诺

持有公司股份的监事孟仲建承诺：

本人作为公司的监事，对公司未来发展有着明确认识及信心，锁定期满后，

本人将长期、稳定持有公司股份。

1、股份减持的条件

锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下可进行减持：

（1）上述锁定期已届满且没有延长锁定期的相关情形；如有延长锁定期的

相关情形，则延长锁定期已届满。

（2）如发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人已经依法承担赔偿责任。

（3）不存在法律、法规以及规范性文件规定的不得转让股份的情形。

2、减持股份数量

在遵守本次发行其他各项承诺的前提下，本人在锁定期届满后的两年内，每

年减持股份不超过本人持有公司股份总数的 25%，在三个月内通过证券交易所

集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%。

3、减持价格

锁定期满后两年内，最低减持价格为首次公开发行股票的发行价，期间公司

如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。

4、减持方式

减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及

证券交易所相关规定的方式。

5、减持的信息披露

本人将及时、充分履行股份减持的信息披露义务。如计划通过证券交易所集

中竞价交易减持持有的公司股份，本人将提前 15 个交易日预先披露减持计划。

减持计划的内容包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、减持时间、方式、价

格区间、减持原因。通过其他方式减持股份的，本人将提前 3 个交易日予以公告。

在减持股份期间，严格遵守有关法律法规及公司规章制度。

6、约束措施

如未履行上述承诺减持公司股票，本人将该部分出售股票所取得的收益（如

有）上缴公司所有，并承担相应法律后果，赔偿因未履行承诺而给公司或投资者

带来的损失。

（三）承诺履行情况

截至本公告日，上述股东均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行而影响

本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 94,715,963股。本次限售股上市流通日期为 2022

年 8 月 2 日。首发限售股上市流通明细清单如下：

序

号
股东名称

持有限售股数量

（单位：股）

持有限售股占

公司总股本比例

本次上市流通

数量

（单位：股）

剩余限售股

数量

（单位：股）

1
潍坊洪德辉股权投资合伙

企业（有限合伙）
14,668,653 2.62% 14,668,653 0

2
诸暨市毓晨股权投资合伙

企业（有限合伙）
10,000,000 1.79% 10,000,000 0

3
绍兴市上虞区国有资本投

资运营有限公司
6,875,001 1.23% 6,875,001 0

4
绍兴锦泽企业管理有限公

司
6,875,001 1.23% 6,875,001 0

5
平潭灏煜鸿蒙投资合伙企

业（有限合伙）
6,250,000 1.12% 6,250,000 0

6
闰土锦恒（嘉兴）投资合

伙企业（有限合伙）
6,250,000 1.12% 6,250,000 0

7
上海杏泽兴禾创业投资中

心（有限合伙）
4,999,998 0.89% 4,999,998 0

8

宁波梅山保税港区泓创鑫

泽投资合伙企业（有限合

伙）

3,749,999 0.67% 3,749,999 0

9

新昌华宇浙鑫博远人才创

业投资合伙企业（有限合

伙）

3,374,999 0.60% 3,374,999 0

10
武夷山福华汇股权投资合

伙企业（有限合伙）
3,334,765 0.60% 3,334,765 0

11 吕益敏 3,149,597 0.56% 3,149,597 0

12
绍兴上虞乾邦股权投资合

伙企业（有限合伙）
2,625,001 0.47% 2,625,001 0

13
绍兴万丰越商产业并购基

金合伙企业（有限合伙）
2,500,001 0.45% 2,500,001 0

14 浙江来益投资有限公司 2,500,001 0.45% 2,500,001 0

15 圣奥集团有限公司 2,500,001 0.45% 2,500,001 0

16 朱明星 2,484,280 0.44% 2,484,280 0

17 王忠勇 2,328,175 0.42% 2,328,175 0

18 林慧 2,067,129 0.37% 2,067,129 0

19 潘伯安 1,740,302 0.31% 1,740,302 0

20 孟仲建 1,740,302 0.31% 1,740,302 0

21 蔡万裕 1,515,802 0.27% 1,515,802 0

22
杭州普华锐昆创业投资合

伙企业（有限合伙）
1,249,999 0.22% 1,249,999 0

23
绍兴世庆德企业管理咨询

合伙企业（有限合伙）
1,027,475 0.18% 1,027,475 0

24 卢金炮 909,482 0.16% 909,482 0

合计 94,715,963 16.95% 94,715,963 0

注：表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。

五、股本变动结构表

单位：股 变动前 变动数 变动后

有限售条件的流通股 475,000,000 -94,715,963 380,284,037

无限售条件的流通股 83,823,500 94,715,963 178,539,463

股份合计 558,823,500 - 558,823,500

六、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《证券发行上市

保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规章的要求；本次限

售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、

有关规则和股东承诺。公司本次解除限售股份的股东严格履行了其做出的股份锁

定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、

准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于国邦医药集团股份有限

公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：

何  欢  张征宇

国泰君安证券股份有限公司

2022 年   7   月     日 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