三门三友科技股份有限公司 关于股东所持公司股票自愿限售的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次股票自愿限售数量共计50,206,500股,占公司总股本48.76%,涉及自愿 限售股东3名。

二、本次股票自愿限售的明细情况

单位:股

序号	股东姓名或名称	是否为控股股 东、实际控制人 或其一致行动人	董事、监事、 高级管理人 员任职情况	截止 2022 年 7 月 26 日持股数量	本次自愿限售前 已处于限售登记 状态的股票	本次自愿限售 登记股票数量	本次限售股 数占公司总 股本比例	自愿限售期间	本次限售后 该股东所持 的无限售条 件股份数量
1	吴用	是	董事长	35, 873, 836	35, 636, 400	35, 636, 400	34. 61%	自 2022 年 7 月 27 日起 12 个月	237, 436
2	李彩球	是	董事	14, 040, 000	14, 040, 000	14, 040, 000	13. 64%	自 2022 年 7 月 27 日起 12 个月	0
3	梁建明	否	董事会秘书、 财务总监	530, 100	530, 100	530, 100	0. 51%	自 2022 年 7 月 27 日起 12 个月	0

上市公司已于 2020 年 7 月 27 日对吴用、李彩球、梁建明所持精选层挂牌前股票申请限售,已于 2021 年 7 月 26 日对吴用 2020 年 7 月 31 日至 2021 年 1 月 31 日通过全国中小企业股份转让系统增持的公司股票申请限售。

注: 1、吴用、李彩球、梁建明所持精选层挂牌前股票已在 2020 年 7 月 27 日完成限售登记,限售到期日为 2021 年 7 月 27 日,后上述股东自愿将限售期延长至 2022 年 7 月 27 日。吴用于 2020 年 7 月 31 日至 2021 年 1 月 31 日通过全国中小企业股份转让系统增持的公司股票已在 2021 年 7 月 26 日完成自愿限售登记,限售到期日为 2022 年 7 月 27 日。

上述3名股东自愿将限售期延长至2023年7月27日。本次自愿限售为上次自愿限售的延续,无需另行办理限售。

2、公司实际控制人之一、控股股东、董事长吴用承诺对于剩余未办理限售手续的 237, 436 股 2023 年 7 月 27 日前不予减持,并将尽快办理限售登记手续。

三、本次股票自愿限售的依据及解除条件

公司实际控制人之一、控股股东、董事长吴用,实际控制人之一、董事李彩球,董事会秘书兼财务总监梁建明基于对公司业务发展的信心,根据相关法律法规规定,自愿将其所持有的全部已限售股份进行延期限售,限售期限一年。

四、本次股票自愿限售后公司股本情况

	股份性质	数量	百分比
无	限售条件的股份	28, 435, 500	27. 62%
	1、高管股份	74, 173, 500	72. 04%
大阳佳夕从始 职	2、个人或基金	351, 000	0. 34%
有限售条件的股	3、其他法人
份	4、其他
	有限售条件股份合计	74, 524, 500	72. 38%
	总股本	102, 960, 000	100.00%

五、 其他情况

无

三门三友科技股份有限公司 董事会 2022年7月27日