证券代码：603860         证券简称：中公高科        公告编号：2022-018

中公高科养护科技股份有限公司

关于简式权益变动报告书的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于2022年8月19日发布的《简式权益变动报告书》，针对“第三节 权益

变动目的及持股情况”之“二、信息披露义务人未来12个月持股变动计划”中“截

至本报告书签署日，信息披露义务人不排除在未来12个月内股份权益发生变动的

可能。”的表述，经与信息披露义务人赵怀志先生确认，变更为“截至本报告书

签署日，信息披露义务人在未来12个月内仍有继续减持公司股份的可能。”

中公高科养护科技股份有限公司

董事会

 2022 年 8 月 19 日