公告编号：2022-084

证券代码：872374       证券简称：云里物里         主办券商：申万宏源承销保荐

深圳云里物里科技股份有限公司

关于股东所持公司股票自愿限售的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 本次股票自愿限售数量共计 0 股，占公司总股本 0%，涉及自愿限售股东 3 名。

本次股份自愿限售涉及 3 名股东。庄严所持股份 21,005,400 股、张敏所持股份

14,009,656股、龙招喜所持股份 11,634,163股均已处于限售状态，本次申请延长限售

期限。

二、 本次股票自愿限售的明细情况

单位：股

序

号

股东

姓名

或名

称

是否为控

股股东、

实际控制

人或其一

致行动人

是否为控

股股东、

实际控制

人的亲

属，如是，

说明亲属

关系*

是否为

公开发

行前直

接持有

10%以上

股份的

股东*

是否为公

开发行前

未直接持

有但可实

际支配 10%

以上股份

表决权的

相关主体*

董事、监

事、高级

管理人

员任职

情况

截止 2022

年 8月 30

日持股数

量

本次自愿限

售前已处于

限售登记状

态的股票数

量

本次自

愿限售

登记股

票数量

本次

限售

股数

占公

司总

股本

比例

自愿限售期间

本次限

售后该

股东所

持的无

限售条

件股份

数量

1 庄严 是 否 是 否
董事长、

总经理
21,005,400 21,005,400 0 0%

 2022年 4月 18日起至

公司向不特定合格投资

者公开发行并在北交所

上市之日起三十六个

月，或股票公开发行并

在北京证券交易所上市

事项终止之日止。

0

2 张敏 是 否 是 否
董事、副

总经理
14,009,656 14,009,656 0 0%

2022年 4月 18日起至

公司向不特定合格投资

者公开发行并在北交所

上市之日起三十六个

0

挂牌公司已于 2022年 4月 18 日对上述股票申请限售。

月，或股票公开发行并

在北京证券交易所上市

事项终止之日止。

3
龙招

喜
是 否 是 否

董事、副

总经理
11,634,163 11,634,163 0 0%

2022年 4月 18日起至

公司向不特定合格投资

者公开发行并在北交所

上市之日起三十六个

月，或股票公开发行并

在北京证券交易所上市

事项终止之日止。

0

三、 本次股票自愿限售的依据及解除条件

深圳云里物里科技股份有限公司实际控制人庄严、张敏、龙招喜在申请北交所上市

过程中签署了《关于股份锁定及相关事宜的承诺函及约束措施》，同意自公司向不特定

合格投资者公开发行并在北交所上市之日对本人全部股份予以锁定，并自公司向不特定

合格投资者公开发行并在北交所上市之日起三十六个月内不得转让。其中庄严、张敏、

龙招喜所持股份均已根据相关规定限售，所持股份自 2022年 4月 18日起限售，限售期

限至完成股票发行并在北京证券交易所上市之日，或公开发行并在北交所上市事项终止

之日。

现申请庄严、张敏、龙招喜所持全部股份延长限售期限至公司向不特定合格投资者

公开发行并在北交所上市之日起三十六个月，或公开发行并在北交所上市事项终止之日

止。

同时上述三名实控人在公司向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市之日起

三十六个月自愿限售期内承诺：

如公司或本人出现虚假陈述、资金占用、违规担保等违规行为被中国证监会、北京

证券交易所公开谴责或被采取监管措施的，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限将

自动延长 6 个月；如本人因存在内幕交易、操纵市场等行为涉嫌证券期货违法犯罪，被

中国证监会及其派出机构立案调查或者被司法机关立案侦查的，本人直接或间接持有公

司股票的锁定期限将自动延长 12个月。

四、 本次股票自愿限售后公司股本情况

股份性质 数量（股） 百分比（%）

无限售条件的股份 18,794,202 26.8420%

有限售条件的股

份

1、高管股份 46,649,219 66.6246%

2、个人或基金 0 0%

3、其他法人 4,574,579 6.5334%

4、其他 0 0%

有限售条件股份合计 51,223,798 73.1580%

总股本 70,018,000 100%

五、 其他情况

如申请公开发行股票并在北交所上市事项终止，本次自愿限售股东可以申请解除自

愿限售。

深圳云里物里科技股份有限公司

董事会

2022 年 9月 1日

	一、 本次股票自愿限售数量共计0股，占公司总股本0%，涉及自愿限售股东3名。
	二、 本次股票自愿限售的明细情况
	三、 本次股票自愿限售的依据及解除条件
	四、 本次股票自愿限售后公司股本情况
	五、 其他情况