证券代码：002436        证券简称：兴森科技      公告编号：2022-09-081

债券代码：128122        债券简称：兴森转债

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关于债券持有人持有公司可转换债券变动比例达 10%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9

月 2日收到公司可转换公司债券持有人深圳市榕树投资管理有限公司（以下简称

“榕树投资”）《关于减持公司可转换公司债券达到 10%的告知函》，现将相关事

项公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兴森快捷电路科技股份有限公

司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1327号）核准，公司于 2020

年 7 月 23 日向社会公开发行了 268.90 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，

发行总额 26,890.00万元。

经深圳证券交易所《关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司可转换公司

债券上市交易的通知》（深证上【2020】717号）审核同意，公司发行的 26,890.00

万元可转换公司债券自 2020年 8月 17日起在深圳证券交易所上市交易，债券简

称为“兴森转债”，债券代码为“128122”。根据公司《公开发行可转换公司债

券募集说明书》的规定，公司发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发

行结束之日（2020年 7月 29日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转换

公司债券到期日止，即自 2021年 1月 29日至 2025年 7 月 22日。

二、可转换公司债券变动情况

2022年 9月 2日，公司收到榕树投资的通知，其于 2021年 7月 19日至 2022

年 9 月 2 日期间通过深圳证券交易所交易系统以自主发行并管理的私募证券投

资基金累计减持兴森转债 331,244 张，占兴森转债发行总量的 12.32%，占兴森

转债当前总量的 12.34%；累计增持兴森转债 57,050张，占兴森转债发行总量的

2.12%，占兴森转债当前总量的 2.12%；合计变动减持兴森转债 274,194 张，占

兴森转债发行总量的 10.20%，占兴森转债当前总量的 10.21%。截至 2022年 9月

2日，榕树投资仍持有兴森转债 492,380张，占兴森转债发行总量的 18.31%，占

兴森转债当前总量的 18.34%。总体变动情况如下：

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766,574  28.51% 28.55% -331,244  12.32% 12.34% 57,050 2.12% 2.12% 492,380 18.31% 18.34%

注：当前可转换公司债券余额以兴森转债 2022 年 9月 2 日 2,685,351 张计算。

三、备查文件

1、《关于减持公司可转换公司债券达到 10%的告知函》。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二二年九月五日