1

证券代码：603893          证券简称：瑞芯微          公告编号：2022-061

瑞芯微电子股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次权益变动属于减持，不触及要约收购

 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化

瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东上海武

岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海武岳峰”）和北

京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京武岳峰亦

合”）（两者合称“信息披露义务人”）的《瑞芯微电子股份有限公司股份减持

计划实施进展告知函》及《瑞芯微电子股份有限公司简式权益变动报告书》。信

息披露义务人于 2022 年 7 月 8 日至 2022 年 9 月 21 日通过集中竞价交易方式减

持公司股份 968,300 股，占目前公司总股本的 0.232%。本次减持属于公司于 2022

年 3 月 2 日披露的《股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2022-016）

中减持计划的一部分，本次权益变动后，信息披露义务人共计持有公司股份

20,866,700 股，占公司股份总数的 5.000%，拥有权益的股份占已发行股份的比例

已减少至 5%以下（因四舍五入保留三位小数为 5.000%）。现将本次权益变动具

体情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

1、上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）

公司名称 上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人 Digital Time Investment Limited

（执行事务合伙人委派代表：潘建岳）

出资额 129306.3475 万人民币

统一社会信用代码 91310000351127927X

企业类型 有限合伙企业

经营期限 2015 年 8 月 3 日至 2023 年 8 月 2 日

经营范围
股权投资，投资咨询，投资管理，企业管理咨询。【依法须经批

准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动】

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 1077 号 2196 室

主要办公地址 上海市浦东新区松涛路 506 号 1 幢

通讯方式 021-58206180

主要股东名称及持股比例

国家集成电路产业投资基金股份有限公司 27.7503%，上海武岳

峰浦江股权投资合伙企业（有限合伙）26.6282%，上海创业投

资有限公司 16.6502%，Gaintech Co.Limited 10.5081%，天津博

达恒盛科技有限公司 9.2501%

2、北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业（有限合伙）

公司名称 北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人
常州亦合高科技投资管理合伙企业（有限合伙）

（执行事务合伙人委派代表：潘建岳）

出资额 51000 万人民币

统一社会信用代码 91110302318298580R

企业类型 有限合伙企业

经营期限 2014 年 9 月 18 日至 2024 年 9 月 17 日

经营范围

投资、资产管理、投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询。

（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得

公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；

4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投

资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法

自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和

本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册地址 北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲 5 号 3 号楼 1001-4 室

主要办公地址 北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 A 座 24 层

通讯方式 010-83030707

主要股东名称及持股比例

常州亦合高科技投资管理合伙企业（有限合伙）（执行事务合伙

人，9.8039%）

北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）（有限合伙人，

39.2157%）

北京紫光通信科技集团有限公司（有限合伙人，19.6078%）

江苏武进高新投资控股有限公司（有限合伙人，9.8039%）

常州市武进区新兴产业发展基金有限公司（有限合伙人，

9.8039%）

（二）本次权益变动情况

股东名称 减持方式 减持期间 减持数量（股） 减持比例

上海武岳峰 集中竞价交易
2022 年 7 月 8 日-

2022 年 9 月 21 日
868,500 0.208%

北京武岳峰亦合 集中竞价交易
2022 年 7 月 8 日-

2022 年 9 月 20 日
99,800 0.024%

二、本次权益变动前后，信息披露义务人拥有上市公司股份的情况

股东名称

本次权益变动前 本次权益变动后

持股数量

（股）
持股比例

持股数量

（股）
持股比例

上海武岳峰 19,585,000 4.69% 18,716,500 4.484%

北京武岳峰亦合 2,250,000 0.54% 2,150,200 0.515%

合计持有股份 21,835,000 5.23% 20,866,700 5.000%

其中：无限售条件股份 21,835,000 5.23% 20,866,700 5.000%

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

三、所涉及后续事项

（一）本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。
（二）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开

发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律、

法规及规范性文件，本次权益变动涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书，

详见公司同日披露的《瑞芯微电子股份有限公司简式权益变动报告书》。

（三）根据《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》

（以下简称“《细则》”）等相关规定，上海武岳峰及北京武岳峰亦合自持股比例

减持至低于 5%之日起 90 日内，通过集中竞价交易、大宗交易继续减持的，仍应

遵守《细则》有关大股东减持的规定；另，因上海武岳峰及北京武岳峰亦合持有

的股份为公司首次公开发行前股份，属于特定股东，在减持至低于 5%后，对特

定股份的减持仍应遵守《细则》有关特定股东减持的规定：

1、大股东减持或者特定股东减持，采取集中竞价交易方式的，在任意连续

90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；

2、大股东减持或者特定股东减持，采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日

内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会

  2022 年 9 月 24 日