证券代码：300149         证券简称：睿智医药        公告编号：2022-75

睿智医药科技股份有限公司

关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次权益变动属于股份被动稀释和股份减持，不触及要约收购，不会使公

司控股股东及实际控制人发生变化。

2、本次权益变动后，曾宪经先生及其一致行动人北海八本创业投资有限公司

合计持有公司的股份比例由 24.55%变为 16.25%。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制

人曾宪经先生及其一致行动人北海八本创业投资有限公司（以下简称“八本投资”）

出具的《简式权益变动报告书》，因公司于 2018 年进行重大资产重组非公开发行

股份，公司股份总数由 422,100,000 股增加至 499,776,892 股，曾宪经先生及八本

投资持有公司的股份比例被动稀释 3.59%；及 2021 年 7 月 20 日至 2022 年 9 月

27 日期间，曾宪经先生和八本投资通过大宗交易方式累计减持公司股份

23,557,200 股，占公司总股本 4.71%。曾宪经及其一致行动人八本投资前述权益

变动情况具体如下：

一、权益变动基本情况

1、本次权益变动前

2016 年 3 月 24 日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关

于控股股东签署股权转让协议暨公司实际控制人变更的提示性公告》，曾宪经先

生通过协议受让原控股股东量子高科集团有限公司 21,497,176 股股份（于 2016 年

7 月 6 日完成过户），并通过控制的江门凯地生物技术有限公司（公司名称后变

更为“北海八本创业投资有限公司”）持有公司 80,199,000 股股份，通过江门合

众生物有限公司（公司名称后变更为“遵义市善和商贸有限公司”）间接持有公

司 1,949,780股股份，合计持有公司 103,645,956股股份，占当时总股本的 24.55%。

前述事项导致公司实际控制人变更为曾宪经先生。2016 年 3 月 25 日，公司披露

了《详式权益变动报告书》。

2、本次权益变动期间

（1）被动稀释比例

2016 年 6 月 15 日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关

于董事长增持公司股份暨股份增持承诺履行完毕的公告》，曾宪经先生于 2016 年

6 月 14 日以竞价交易方式增持公司股份 1,108,319 股，占当时公司股份总数的

0.26%。

2016 年 7 月 7 日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关

于控股股东股份转让部分股权完成过户登记的公告》，曾宪经先生通过协议受让

原控股股东量子高科集团有限公司 21,497,176 股股份完成过户。至此，曾宪经先

生直接持有公司股份 22,605,495 股，通过控制的江门凯地生物技术有限公司持有

公司 80,199,000 股股份，通过江门合众生物有限公司间接持有公司 1,949,780 股

股份，合计持有公司 104,754,275 股股份，占当时总股本的 24.82%。

2018 年 6 月，公司因重大资产重组非公开发行股份 77,676,892 股。本次发行

前公司总股本为 422,100,000 股，本次发行后公司总股本变更为 499,776,892 股。

曾宪经先生及其一致行动人持股数量未发生变化，持股比例被动稀释为 20.96%。

2019 年 10 月 15 日和 2019 年 10 月 29 日，公司在中国证监会指定的创业板

信息披露网站分别披露了《关于股东在同一控制下股权变动的提示性公告》、《关

于股东在同一控制下股权变动的进展公告》，曾宪经先生通过江门合众生物有限

公司间接持有公司 1,949,780 股股份转为直接持有。至此，曾宪经直接持有公司

22,555,275 股，通过控制的江门凯地生物技术有限公司持有公司 80,199,000 股股

份，合计持有公司 104,754,275 股股份，占当前总股本的 20.96%。

综上，曾宪经先生和八本投资持有公司的股份比例被动稀释了 3.59%。

（2）主动减持比例

曾宪经先生和八本投资于 2021 年 7 月 20 日至 2022 年 9 月 27 日期间主动减

持情况具体如下：

股东名称 减持方式 减持期间
减持均价

（元）

减持股数

（股）

减持占公司总

股本比例

（%）

八本投资 大宗交易 2021年7月20日 14.18  3,856,700 0.77

2022年6月13日 10.00  6,692,200  1.34

2022年6月14日 10.00  1,208,300  0.24

小计 - - 11,757,200 2.35

曾宪经 大宗交易

2022年6月14日 10.64 1,000,000 0.20

2022年6月15日 10.47 1,000,000 0.20

2022年9月21日 10.11 3,800,000 0.76

2022年9月27日 9.68 6,000,000 1.20

小计 - - 11,800,000 2.36

合计 - - 23,557,200 4.71

二、本次权益变动前后，曾宪经先生和八本投资拥有上市公司权益的股份情

况

       股份性质

本次变动前持有股份 本次变动后持有股份

股数（股）
占当时总股本

比例（%）
股数（股）

占当前总股本

比例（%）

曾宪

经

合计持有股份 23,446,956 5.55 12,755,275 2.55

其中：无限售条件股份 23,446,956 5.55 12,755,275 2.55

有限售条件股份 0 0 0 0

八本

投资

合计持有股份 80,199,000 19.00 68,441,800 13.69

其中：无限售条件股份 80,199,000 19.00 68,441,800 13.69

有限售条件股份 0 0 0 0

合计持有股份 103,645,956 24.55 81,197,075 16.25

其中：无限售条件股份 103,645,956 24.55 81,197,075 16.25

有限售条件股份 0 0 0 0

注：1、上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

 2、当时总股本为 422,100,000 股，当前总股本为 499,776,892 股。

三、其他事项说明

1、本次权益变动为减持，不涉及资金来源。

2、本次权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化。

3、本次权益变动涉及信息披露义务人披露的简式权益变动报告书，详细情况

请参阅同日披露的简式权益变动报告书。

四、备查文件

1、曾宪经先生和八本投资出具的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

                                      睿智医药科技股份有限公司

                                   董事会

                                     2022 年 9 月 28 日