证券代码：002560         证券简称：通达股份         公告编号：2022-086

河南通达电缆股份有限公司

关于公司第一大股东变更的提示性公告

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29 日收到

公司原第一大股东史万福先生出具的《减持计划告知函》，史万福先生计划通过

集中竞价交易、大宗交易或其他合法方式（集中竞价交易自公告之日起十五个交

易日后六个月内；大宗交易自公告之日起三个交易日后六个月内）减持不超过本

公司股份 15,858,590 股（即不超过公司总股本的 3%）。具体内容详见公司于 2022

年 8 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露

的《关于公司控股股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2022-073）。

2022 年 9 月 29 日，公司收到史万福先生出具的《关于减持计划实施完毕的

告知函》，截至 2022 年 9 月 29 日，史万福先生已通过大宗交易和集中竞价方式

合计减持其持有的公司股份 15,287,056 股，其持有公司股份的数量减少至

71,912,521 股，占公司总股本的比例降低至 13.60%。

一、第一大股东变更情况

截至 2022 年 9 月 29 日，公司原第二大股东马红菊女士持有公司股份数量为

74,047,488 股，占公司总股本比例为 14.01%。史万福先生本次减持计划实施完

毕后，其持有公司的股份数量已低于马红菊女士持有公司的股份数量，马红菊女

士被动成为公司的第一大股东。

二、其他说明

1、史万福先生和马红菊女士为一致行动人，公司本次第一大股东变更不会

导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2、公司第一大股东的变更不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。

特此公告。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇二二年九月三十日