证券代码：601515         证券简称：东风股份      公告编号：临 2022-052

转债代码：113030         转债简称：东风转债

汕头东风印刷股份有限公司

关于本次交易停牌前一个交易日

前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划通过支付现金和

发行股份的方式购买深圳市博盛新材料有限公司股权事项，鉴于该事项存在不确

定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据上海证券交易所相关

规定，经公司申请，公司股票与可转换公司债券（转债代码：113030；转债简称：

东风转债）自 2022 年 10 月 11 日开市起停牌，停牌时间不超过 10 个交易日。东

风转债在上述停牌期间停止转股。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 11 日在上海

证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体发布的《汕

头东风印刷股份有限公司关于筹划支付现金和发行股份的方式购买资产事项的停

牌公告》（公告编号：临 2022-048）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》的相关要

求，公司将截至停牌前一个交易日（即 2022 年 10 月 10 日）股东总数、前十大股

东和前十大流通股股东的持股情况公告如下：

1、股东总户数

截至 2022 年 10 月 10 日，公司股东总户数为 36,418 户。

2、公司前十大股东和前十大流通股股东持股情况

截至 2022 年 10 月 10 日，公司股份全部为无限售条件流通股，公司前十大股

东与前十大流通股股东一致。公司登记在册的前十大股东（即前十大流通股股东）

的名称及持股数量、占公司总股本比例如下表：

序号 股东名称
持股数量

（股）

占公司总股本比例

（%）

1 香港东风投资集团有限公司 871,056,000 47.27

2 东捷控股有限公司 142,560,000 7.74

3 黄晓鹏 52,972,100 2.87

4
招商银行股份有限公司－上证红利交

易型开放式指数证券投资基金
40,368,397 2.19

5 黄炳泉 25,080,000 1.36

6 黄晓佳 21,171,639 1.15

7
共青城胜恒投资管理有限公司－胜恒

九重风控策略 1期私募股权投资基金
19,999,999 1.09

8
成都振兴嘉业股权投资中心（有限合

伙）
18,415,841 1.00

9
锦绣中和（天津）投资管理有限公司－

中和资本 656 号私募证券投资基金
11,296,148 0.61

10

上海常春藤投资控股有限公司－珠海

金藤股权投资基金合伙企业（有限合

伙）

8,910,890 0.48

上述前十名股东持股情况中，黄晓佳先生持有的公司股份中 7,422,872 股系

通过沪股通方式持有，已在香港中央结算有限公司的期末持股数量中减少计算该

部分股份，并将其归在黄晓佳先生名下。

特此公告。

                                             汕头东风印刷股份有限公司

                                                      董事会

                                                  2022 年 10 月 18 日