证券代码：300116     股票简称：保力新    公告编号：2022-067

保力新能源科技股份有限公司

关于公司合计持股5%以上股东所持公司股票存在被司法平

仓风险暨被动减持计划期限届满的公告

特别提示：

保力新能源科技股份有限公司（以下简称“保力新”或“公司”）于2022年3月

24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司合计持股5%

以上股东所持公司股票存在被司法平仓风险暨被动减持的预披露公告》（公告编

号：2022-013），对公司持股5%以上股东郭鸿宝先生质押在长江证券股份有限

公司（以下简称“长江证券”）3,682,100股股票拟被长江证券处置而导致其被动减

持的减持计划进行了披露。

2022年5月18日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司合计持股5%以上股东被动减持股份

计划数量过半暨持股变动比例达到1%的进展公告》（公告编号：2022-036）。

截至目前郭鸿宝先生上述被动减持计划已届满，经公司主动与郭鸿宝先生的

质权人长江证券沟通，获悉郭鸿宝先生质押在长江证券的3,682,097股股票已被长

江证券通过集中竞价交易的方式处置，占公司总股本的比例为0.083%。现将上述

情况具体公告如下：

一、股东被动减持实施情况

1、股东被动减持股份情况

股东

名称

减持

方式

减持期间

减持

均价

减持股数（股） 减持比例 备注

郭鸿 集中

2022-5-11 1.86 133,239 0.0030%

长江证券
2022-5-12 1.92 763,667 0.0173%

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

宝 竞价

交易

2022-5-13 1.91 590,712 0.0133%
处置（因受减

持额度限制，

其可减持的

数量逐渐减

少。）

2022-5-16 1.91 460,135 0.0104%

2022-5-17 1.90 360,378 0.0081%

2022-5-18 1.99 293,022 0.0066%

2022-5-19 1.96 229,231 0.0052%

2022-5-20 2.00 179,816 0.0041%

2022-5-23 2.01 141,355 0.0032%

2022-5-24 1.96 111,307 0.0025%

2022-5-25 1.95 87,762 0.0020%

2022-5-26 1.96 69,270 0.0016%

2022-5-27 1.94 54,719 0.0012%

2022-5-30 1.93 43,253 0.0010%

2022-5-31 1.93 34,207 0.0008%

2022-6-1 1.93 27,063 0.0006%

2022-6-2 1.95 21,419 0.0005%

2022-6-6 2.02 16,956 0.0004%

2022-6-7 1.99 13,426 0.0003%

2022-6-8 2.00 10,632 0.0002%

2022-6-9 1.95 8,421 0.0002%

2022-6-10 1.95 6,670 0.0002%

2022-6-13 1.95 5,284 0.0001%

2022-6-14 1.94 4,186 0.0001%

2022-6-15 1.98 3,316 0.00007%

2022-6-16 1.97 2,627 0.00006%

2022-6-17 1.97 2,082 0.00005%

2022-6-20 2.00 1,649 0.00004%

2022-6-21 2.00 1,307 0.00003%

2022-6-22 2.01 1,035 0.00002%

3

2022-6-23

至2022-8-1
2.06 3,951 0.00009%

合 计 — — 3,682,097 0.083% —

2、股东本次被动减持前后持股情况

股东

名称

股份性

质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股）
占总股本

比例（%）
股数（股）

占总股本

比例（%）

郭 鸿

宝

合计持

有股份

195,313,951（被

司法冻结）
4.56%

117,129,234
注

（被司法冻结）
2.65%

其中：无

限售条

件股份

195,313,951 4.56% 117,129,234 2.65%

有限售

条件股

份

0 0% 0 0%

注：上述郭鸿宝先生减持前后股份数量变动的原因除了本次被动减持的 3,682,097 股外，还有如下原因：

1、公司于 2022 年 5 月 13 日在巨潮资讯网上披露了《关于合计持股 5%以上股东所持公司部分股票存在被

司法拍卖、强制平仓风险暨被动减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2022-034），经公司主动与郭鸿

宝先生的质权人长江证券沟通，获悉郭鸿宝先生质押在长江证券的剩余的 863,000 股股票已被长江证券处

置完毕。

2、公司于 2022 年 4 月 6 日、2022 年 6 月 6 日在巨潮资讯网上披露了《关于合计持股 5%以上股东所持公

司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2022-014）、《关于合计持股 5%以上股东所持公司

部分股份将被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2022-014），郭鸿宝先生与红塔证券股份有限公司因股

票质押式回购交易违约事项，云南省昆明市中级人民法院拟在阿里巴巴司法网络拍卖平台

（https://sf.taobao.com/0871/03）公开拍卖郭鸿宝持有的保力新（证券代码：300116）股票 33,639,620 股，

该部分股票占公司总股本的比例为 0.76%。2022 年 6 月 6 日，公司通过查询阿里巴巴司法网络拍卖平台获

悉，郭鸿宝持有的公司 33,639,620 股股票已通过网络竞价成交。

3、公司于 2022 年 2 月 9 日在巨潮资讯网上披露了《关于合计持股 5%以上股东所持公司部分股份将被司法

拍卖的提示性公告》（公告编号：2022-009），合计持股 5%以上股东郭鸿宝先生与上海证券股份有限公司

因股票质押式回购交易违约事项，上 海 市 第 二 中 级 人 民 法 院 拟 在 工 行 融 e 购 司 法 拍 卖

网 络 平 台（https://gf.trade.icbc.com.cn）公开拍卖郭鸿宝持有的保力新（证券代码：300116）股票 40,000,000

股。后续，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，获悉郭鸿宝先生所

持公司 40,000,000 股无限售流通股已于 2022 年 10 月 11 日通过以股抵债的形式过户至上海证券有限责任公

司相关证券账户。

二、其他相关情况说明

1、本次股东减持实施情况未违反《中华人民共和国证券法》、《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》

（中国证监会公告［2017］9 号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监

事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。

2、本次被动减持计划已按照相关规定进行了预先披露，并依据计划进展情

况及时履行了相关信息披露义务。本次股东本次被动减持计划实施情况与此前披

露的减持意向、承诺和减持计划一致。

3、郭鸿宝先生不是公司控股股东，本次被动减持不会导致上市公司控制权

发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

特此公告。

保力新能源科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十五日

 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