证券代码：688596          证券简称：正帆科技          公告编号：2022-090

上海正帆科技股份有限公司

股东询价转让终止公告

无锡嘉赢友财投资中心（有限合伙）（以下简称“出让方”）保证向上海正帆

科技股份有限公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 9 月 30 日公

告《上海正帆科技股份有限公司股东询价转让计划书》。本次拟询价转让股东为

无锡嘉赢友财投资中心（有限合伙），出让方拟转让股份的总数为 5,078,937 股，

占公告时公司总股本的比例为 1.97%；

本次询价转让价格下限为 34.00 元/股，为正帆科技 2022 年 9 月 29 日收盘价

39.97 元/股的 85.06%，为发送认购邀请书之日前 20 个交易日正帆科技股票交易

均价 36.93 元/股的 92.07%。

因 A 股市场行情和公司股价出现波动。经各方沟通，本次拟询价转让股东

与委托券商同意终止本次询价转让。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日