证券代码：002548          证券简称：金新农         公告编号：2022-142

债券代码：128036          债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

关于公司收到控股股东函复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    近日，深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）在深圳证券交

易所互动易平台收到投资者询问的问题“大股东将增城养殖项目卖给上市公司

后，大股东是否有进一步减持金新农股票的计划”。为保证信息披露的真实、准

确、完整，公司特向控股股东广州金农产业投资合伙企业(有限合伙)发送联系函

请其对上述投资者问题予以明确回复。

    现公司收到控股股东的回函，其函复内容如下：“自回函之日（2022 年 12

月 7 日）起，我公司未来六个月内没有通过大宗交易或集中竞价减持持有已解禁

股份的计划”。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

                                       2022 年 12 月 8 日